公告编号：2025-035

证券代码：400140        证券简称：东海 A5        主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

罗 牛

山 集

团 有

限 公

司

合计持

有股份
18,930,700 5.20% 36,489,860 10.02% 2025

年 6

月 18

日

竞价

其中：无

限售股

份

18,930,700 5.20% 36,489,860 10.02%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）于 2022 年 9 月 16 日至

2022 年 9 月 30 日买入东海 A5 共计 3,612,543 股，2022 年 11月 4 日至 2024 年

12 月 26 日买入东海 A5 共计 15,318,157 股， 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 6 月

18 日买入东海 A5 共计 17,559,160 股，合计持有东海 A5 共计 36,489,860 股，

占股本比例的 10.02%。

罗牛山集团的一致行动人罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）持有

东海 A5 共计 63,885,980 股，占股本比例的 17.55%，罗牛山全资子公司海南雅

居安房地产经纪有限公司（以下简称“雅居安”）持有东海 A5 共计 8,205,800

股，占股本比例的 2.25%。

截至本公告披露日，以上三家持有东海 A5 合计 108,581,640 股，占股本比

例的 29.82%，均未持有东海 B5。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 罗牛山集团有限公司

法定代表人 马要武

实际控制人 徐自力

成立日期 1983 年 5 月 23 日

注册资本（单位：元） 25000 万元

住所/通讯地址
海南省海口市美兰区海甸岛和平大道 23号安信大厦C

座(南)第四层

经营范围

许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及

辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产

品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜

水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食

用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百

货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软

硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目）

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构
罗牛山集团控股股东海南励勤投资有限公司持有罗牛

山集团 72.12%股份，实际控制人徐自力持有罗牛山集

团 20.95%股份（海南汇佳投资发展有限公司持有海南

励勤投资有限公司 84.51%股份，徐自力持有海南汇佳

投资发展有限公司 51%股份，徐霄杨持有海南汇佳投

资发展有限公司 49%股份），马要武持有罗牛山集团

6.00%股份，海口君诚投资咨询有限公司持有罗牛山集

团 0.93%股份。

统一社会信用代码 91460000708801233U

是否属于失信联合惩戒对象 否

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2025-034）。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动事项涉及投资者披露权益变动报告书。

三、 备查文件目录

（一）关于持股变动的通知；

（二）权益变动报告书。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日  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