1

证券代码：400198 证券简称：搜特 3 主办券商：华英证券

转债代码：404002 转债简称：搜特退债 公告编号：2024-031

搜于特集团股份有限公司

关于“搜特退债”解除回售保管冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股票自2024年 3月 12日至 2024年 4月 24日连续三十个交易日的收盘

价低于当期“搜特退债”转股价格（1.10 元/股）的 70%，且“搜特退债”处于

最后两个计息年度，根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》的约定，“搜特退债”的有条件回售条款生效。“搜特退债”回售申

报期已于 2024 年 5 月 14 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司提供的“搜特退债”回售结果数据，本次“搜特退债”回售申报数量为

4,952,818 张，回售金额为人民币 496,822,125.40 元（含当期利息、税）。

公司因陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、

资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖

回售金额。公司因流动资金不足无法兑付回售本息导致回售无法按时完成，本次

回售业务终止，“搜特退债”持有人申报回售时保管冻结的可转换公司债券将于

2024 年 5 月 22 日起解除保管冻结，恢复交易、转股。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日