公告编号：临 2023-57

证券代码：400122               证券简称：域潇 5             主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股票自愿限售数量共计 195,879,008 股，占公司总股本 23.52%，

涉及自愿限售股东 5 名。

公告编号：临 2023-57

二、本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以

上股份

的股东

*

是否为

公开发

行前未

直接持

有但可

实际支

配 10%

以上股

份表决

权的相

关主体

*

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

截止 2023 年

8 月 18 日持

股数量

本次自愿限

售前已处于

限售登记状

态的股票数

量

本次自愿限

售登记股票

数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期间

本次

限售

后该

股东

所持

的无

限售

条件

股份

数量

1 吴涛 否 不适用 不适用 不适用 董事 115,567,814 115,567,814 115,567,814 13.88%
自 2023 年 8月

18 日起 12 个月
0

2 党慧 否 不适用 不适用 不适用 无 14,131,957 14,131,957 14,131,957 1.70%
自 2023 年 8月

18 日起 12 个月
0

3 吴域潇 否 不适用 不适用 不适用 无 6,632,200 6,632,200 6,632,200 0.80%
自 2023 年 8月

18 日起 12 个月
0

4 尹晓晗 否 不适用 不适用 不适用 无 18,147,037 18,147,037 18,147,037 2.18%
自 2023 年 8月

18 日起 12 个月
0

5 陈士皓 否 不适用 不适用 不适用 无 41,400,000 41,400,000 41,400,000 4.97%
自 2023 年 8月

18 日起 12 个月
0

三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗及陈士皓于 2022 年 8

月 16 日签订了《一致行动人协议》，具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在

指定信息披露平台发布的《上海游久游戏股份有限公司收购报告书》。根据《非

上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定“按照本办法进行公众公司收购后，

收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，

在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同

一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制”，股东吴

涛及其一致行动人持有的公司股票限售期已于 2023年 8月 18 日到期。

公司于 2023年 8月 18日收到股东吴涛及其一致行动人发来的《关于股票自

愿锁定限售的函》，作为公司的第一大股东，长期看好公司发展，股东吴涛及其

一致行动人自愿锁定限售所持有的公司股票，锁定期 12 个月，自 2023 年 8 月

18日起。

四、本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 636,824,490   76.48

有限售条件的

股份

1、高管股份  0  0

2、个人或基金  0  0

3、其他法人  0  0

4、其他 195,879,008   23.52

有限售条件股份合计  195,879,008   23.52

总股本 832,703,498   100

五、其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿

限售登记。

六、备查文件

《关于股票自愿锁定限售的函》

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

                                              董事会

                                             2023年 8月 21日