证券代码：400142    证券简称：宝德 5    主办券商：粤开证券   公告编号：2023-033

西安宝德自动化股份有限公司

关于控股股东、实际控制人持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

（一）投资者股份变动情况

2023 年 4 月 20 日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东

及实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士的通知，邢连鲜女士当日通过竞价交易减

持公司股份 10,210,300 股，占股本比例为 3.23%，持股比例由 4.19%变为 0.96%，两人合计

持股比例由 28.23%变更为 25%，具体情况如下：

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后

变动时间
变动方

式 股数（股）
占 股 本

比例
股数（股）

占 股 本

比例

邢连鲜

合计持有股

份
13,247,875 4.19% 3,037,575 0.96%

2023年 4

月 20日
竞价交易 其中：无限

售股份
13,247,875 4.19% 3,037,575 0.96%

有限售股份 0 0 0 0

（二）股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

本次股份变动无涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书等文件。

（三）投资者基本情况
基本情况详见公司于 2023年 4月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登的《权益变动报告书》。

二、所涉及后续事项

本次股份变动将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。控股股东由赵敏先生及其一

致行动人邢连鲜女士变更为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）。其

中，北京首拓融汇与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）为一致行动

人，重庆中新融创已将所持公司 18.17%股份的表决权委托给北京首拓融汇，合计持股

89,040,201股，持股比例为 28.17%。

本次股份变动后，控股股东北京首拓融汇股权结构及对其对公司控制关系如下：

公司实际控制人由赵敏先生及邢连鲜女士变更为解直锟先生；解直锟先生于 2021 年 12

月 18 日因病逝世，截至目前，其相关继承手续尚在办理过程中。公司将密切关注后续事项

的进展并及时履行信息披露义务。

本次控股股东及实际控制人的变更不会对公司的正常生产经营产生重大影响，请广大投
资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）赵敏、邢连鲜出具的《告知函》；

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2023年 4 月 20日