公告编号：2022-005

证券代码：400134 证券简称:金刚 3 主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于补充披露《股票交易异常波动公告》的公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希先生外）保证公告内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）股票最近 3个有成交的

交易日（2022 年 8 月 26 日、8 月 29 日、8 月 31 日）收盘价均达到涨幅限制，

涨幅累计达到 13.75%，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司

信息披露暂行办法》第八十四条的规定，属于股票异常交易波动情形。因未及时

追踪股价，现补充披露《股票交易异常波动公告》，具体内容详见同日公司在全

国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州华晶金刚石股份

有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日