公告编号：2022-024

证券代码：400138        证券简称：绿景 3        主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

刘 欣

宇

合计持

有股份

23,001,214 12.445224% 27,723,014 15.000039% 2022

年 12

月 7

日

竞价

其中：

无限售

股份

380,000 0.205606% 5,101,800 2.760421%

有限售

股份

22,621,214 12.239618% 22,621,214 12.239618%

广 州

市 天

誉 控

股 集

团 有

限 公

合计持

有股份

18,481,900 9.999967% 13,781,900 7.456947% 2022

年 12

月 7

日

竞价

其中：

无限售

股份

18,481,900 9.999967% 13,781,900 7.456947%

     0 0.00% 0 0.00%

司 有限售

股份

2022 年 12 月 7 日，公司股东刘欣宇通过竞价交易增持公司股份 4,721,800

股，持股比例从 12.445224%变为 15.000039%。

2022 年 12 月 7 日，公司股东广州市天誉控股集团有限公司通过竞价交易减

持公司股份 4,700,000 股，持股比例从 9.999967%变为 7.456947%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 广州市天誉控股集团有限公司

法定代表人 文小兵

实际控制人 余丰

成立日期 1997 年 7 月 18 日

注册资本（单位：元） 80,000,000

住所/通讯地址
广州市天河区林和中路136 号天誉花园二期二

层自编211单元自编B室

经营范围

房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活

动；贸易咨询服务；投资咨询服务；仪器仪表批发;办

公设备批发；电子元器件批发；电子产品批发；厨房设

备及厨房用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；清洁用

品批发；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批

发；灯具、装饰物品批发；彩灯、花灯销售;家用电器

批发；销售普通砂浆；销售湿拌砂浆；钢材批发；混凝

土销售；混凝土预制件销售；钢结构销售；玻璃钢材料

批发；玻璃钢制品批发；通用机械设备销售；五金产品

批发；机械配件批发；货架批发；电气设备批发；计算

机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材

批发。

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

股权结构
广州市丰嘉企业发展有限公司持股 88.75%，余丰

持股 11.25%。

统一社会信用代码 9144010163320517XF

是否属于失信联合惩戒对象 否

刘欣宇基本情况参见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2022-025）。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次股东权益变动涉及披露权益变动报告书，具体内容详见公司于 2022 年

12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《权益

变动报告书》（公告编号：2022-025）。

本次股东权益变动不涉及收购报告书、要约收购报告书等文件。

三、 备查文件目录

1、刘欣宇身份证复印件；

绿景控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日  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