公告编号：2019-028

证券代码：832491          证券简称：奥迪威         主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 3,990,030 股，占公司总股本 3.65%，可转让

时间为 2019 年 8 月 30 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

本次解限售

原因

本次解除限售

登记股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未

解除

限售

的股

票数

量

1 林益民 否 否

C 离职董事、

监事、高级

管理人员解

除限售

3,750,030 3.44% 0

2 张丽萍 否 否
D 自愿限售

解除限售
18,000 0.02% 0

3 韩金锋 否 否
D 自愿限售

解除限售
14,000 0.01% 0

4 赵正芳 否 否
D 自愿限售

解除限售
12,000 0.01% 0

公告编号：2019-028

5 黄文辉 否 否
D 自愿限售

解除限售
12,000 0.01% 0

6 林共 否 否
D 自愿限售

解除限售
12,000 0.01% 0

7 钟远健 否 否
D 自愿限售

解除限售
10,000 0.01% 0

8 钟向民 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

9 雷双临 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

10 王庆林 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

11 佃奕群 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

12 魏良生 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

13 邱䶮 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

14 汪洪亮 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

15 黄双国 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

16 范保源 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

17 朱小明 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

18 赵成芬 否 否
D 自愿限售

解除限售
6,000 0.01% 0

19 唐国芳 否 否 D 自愿限售 6,000 0.01% 0

解除限售

20 许远景 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,800 0.00% 0

21 何帆 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

22 赵小红 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

23 李来恒 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

24 任述建 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

25 李洁灵 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

26 唐浩 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

27 苏永宏 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

28 许常辉 否 否
D 自愿限售

解除限售
3,200 0.00% 0

29 刘小妹 否 否
D 自愿限售

解除限售
2,000 0.00% 0

30 黄金玉 否 否
D 自愿限售

解除限售
2,000 0.00% 0

31 樊国文 否 否
D 自愿限售

解除限售
8,000 0.01% 0

32 黄文淘 否 否
D 自愿限售

解除限售
12,000 0.01% 0

33 周志锋 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

34 杨彩霞 否 否
D 自愿限售

解除限售
4,000 0.00% 0

35 黄晓锶 否 否
D 自愿限售

解除限售
2,000 0.00% 0

合计 - 3,990,030 3.65% 0

注：表格中的差异均为计算过程中四舍五入造成的尾数差异。

自愿限售解除情况说明：

2016 年 6 月，公司向核心员工发行股票，根据《股票发行方案》、《股票发

行情况报告书》以及公司与本次认购对象签署之《股票认购协议》，认购方承诺

就本次定向发行中认购的股份进行自愿锁定，限售期为三年，即：持股满 12 个

月解除限售新增个人股数的 30%，持股满 24 个月解除限售新增个人股数的 30%，

持股满 36 个月解除限售新增个人股数的 40%。

截至 2019 年 8 月 27 日，上述核心员工及五位离职人员黄文淘、樊国文、

杨彩霞、周志锋、黄晓锶持股已满 36 个月。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 83,931,274 76.89%

有限售条件的

股份

1、高管股份 25,228,726 23.11%

2、个人或基金 0 0.00%

3、其他法人 0 0.00%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 25,228,726 23.11%

总股本 109,160,000 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况。

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

                                          董事会

2019 年 8 月 27 日