公告编号：2018-001

 1 / 5

证券代码：834261        证券简称：一诺威        主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本批次股票解除限售总体情况。

本批次股票解除限售数量总额为 3,464,750.00 股,占公司总股本

的比例是 5.31%,可转让时间为 2018 年 3月 23 日。

二、本次股票解除限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东或

实际

控制

人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

挂牌前持有股

份数量（股）

持股比

例

本次解除限售

登记股份数量

1 徐军 是
董事长、

总经理
26,580,648 43.97% 175,000

2 李健 否
董事、副

总经理
7,225,806 11.62% 75,000

3 董建国 否
董事、副

总经理
929,032 1.77% 51,250

4 王超 否 董事 309,677 0.78% 50,000

5 陈海良 否 董事 670,968 1.18% 25,000

6 王伟 否 无 361,290 0.71% 100,000

7 薛萍 否 无 645,161 1.14% 100,000

8 孙清峰 否 无 242,581 0.52% 100,000

9 栾森 否 无 10,000 0.16% 95,000

10 宋兵 否

董事会秘

书、财务

总监

232,258 0.53% 20,000

11 王强 否
监事会主

席
490,323 0.87% 20,000

12 王振波 否 监事 154,839 0.34% 17,500

13 王克宾 否 无 51,613 0.19% 70,000

14 曹小伟 否 无 464,516 0.66% 70,000

15 崔汝岭 否 无 283,871 0.53% 60,000

16 李先伟 否 无 103,226 0.25% 60,000

17 荣璋 否 无 206,452 0.44% 60,000

18 宿金明 否 无 10,000 0.10% 55,000

19 陈冬慧 否 无 206,452 0.39% 50,000

20 王海涛 否 无 258,065 0.47% 50,000

21 于建政 否 无 180,645 0.34% 40,000

22 张芳 否 无 361,290 0.61% 40,000

23 葛健民 否 无 438,710 0.73% 40,000

24 张晓娣 否 无 51,613 0.14% 40,000

25 刘延良 否 无 51,613 0.09% 40,000

26 翟海燕 否 无 309,677 0.48% 35,000

27 牛富刚 否 无 5,806 0.06% 35,000

28 马德佐 否 无 92,903 0.19% 30,000

29 王新洁 否 无 51,613 0.14% 30,000

30 陈伟 否 无 51,613 0.12% 30,000

31 李盛和 否 无 516,129 0.84% 30,000

32 王振强 否 无 103,226 0.20% 25,000

33 刘强 否 无 825,806 1.11% 20,000

34 石磊 否 无 77,419 0.15% 20,000

35 王建 否 无 103,226 0.19% 20,000

36 王玉霞 否 无 103,226 0.19% 20,000

37 杨敏 否 无 77,419 0.15% 20,000

38 刘军 否 无 619,355 0.83% 20,000

39 满继飞 否 无 51,613 0.08% 20,000

40 李心强 否 无 154,839 0.22% 20,000

41 王健 否 无 51,613 0.11% 20,000

42 刘树凯 否 无 51,613 0.11% 20,000

43 李伟 否 无 154,839 0.25% 10,000

44 蒋萌 否 无 77,419 0.10% 10,000

45 孟强 否 无 77,419 0.13% 10,000

46 孙镇 否 无 51,613 0.09% 10,000

47 翟中华 否 无 516,129 0.81% 10,000

48 辛传国 否 无 0 0.21% 125,000

49 夏连波 否 无 0 0.06% 20,000

50 王丽丽 否 无 0 0.14% 60,000

51 汤道玲 否 无 0 0.06% 40,000

52 徐勇兰 否 无 0 0.12% 80,000

53 顾忠瑞 否 无 0 0.12% 60,000

54 杜辉 否 无 0 0.06% 40,000

55 何志强 否 无 0 0.06% 30,000

56 刘宁 否 无 0 0.11% 70,000

57 于翠芸 否 无 0 0.10% 63,000

58 刘兆阳 否 无 0 0.11% 59,000

59 张健伟 否 无 0 0.08% 52,000

60 郑良浦 否 无 0 0.08% 50,000

61 韩涵 否 无 0 0.08% 50,000

62 王子君 否 无 0 0.08% 50,000

63 肖磊 否 无 0 0.11% 50,000

64 张凤玲 否 无 0 0.09% 42,000

65 吴淑廷 否 无 0 0.06% 40,000

66 任东玉 否 无 0 0.06% 40,000

67 薛红伟 否 无 0 0.06% 40,000

68 朱光宁 否 无 0 0.07% 40,000

69 夏俊 否 无 0 0.06% 37,000

70 王云 否 无 0 0.11% 35,000

71 鞠伟坦 否 无 0 0.05% 32,000

72 陆军 否 无 0 0.05% 30,000

73 陈淑海 否 无 0 0.05% 30,000

74 周会 否 无 0 0.05% 30,000

75 葛钺 否 无 0 0.05% 30,000

76 罗杰 否 无 0 0.04% 28,000

77 栾磊 否 无 0 0.04% 25,000

78 李明友 否 无 0 0.04% 25,000

79 杨化通 否 无 0 0.04% 25,000

80 陈宝祥 否 无 0 0.04% 25,000

81 于新华 否 无 0 0.03% 22,000

82 梁玲 否 无 0 0.04% 21,000

合计 44,645,164 77.69% 3,464,750

三、本批次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 29,971,065 45.90%

有限售条

件的股份

1、高管股份 31,892,474 48.84%

2、个人或基金 3,436,461 5.26%

3、其他法人 - -

4、其他 - -

有限售条件股份合计 35,328,935 54.10%

总股本 65,300,000 100.00%

四、其它情况

(一)在本批次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、

承诺的限售股份。

2015 年 12 月 25 日，徐军等 82 名自然人在《山东一诺威聚

氨酯股份有限公司与徐军等 82名自然人之股份认购合同》中作

出自愿锁定股份的如下承诺： 认购方认购的甲方（山东一诺威

聚氨酯股份有限公司）本次向其发行的标的股份自甲方（山东一

诺威聚氨酯股份有限公司）本次发行结束之日起两年内不得转

让。截至本公告发布之日，前述认购对象的自愿限售期限已经届

满。

(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

(三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情

形。

(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌

公司利益行为的情况。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 3月 20 日