证券代码：300467              证券简称：迅游科技             公告编号：2025-018

四川迅游网络科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%

以上股东陈俊先生告知，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统

查询，获悉陈俊先生所持公司部分股份存在被轮候冻结的情形，具体情况如下：

一、股东股份被轮候冻结基本情况

1、本次股份被轮候冻结基本情况

股

东

名

称

是否为

控股股

东或第

一大股

东及其

一致行

动人

轮候冻结

股份数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公

司总

股本

比例

是否为

限售股

及限售

类型

委托日

期

轮候期

限
轮候机关

冻结深度

说明

陈

俊
否 5,083,255 38.83% 2.50% 注 1

2025年6

月10日
36 个月

广西壮族

自治区南

宁市中级

人民法院

冻结(原

股+红股+

红利)

注 1：陈俊先生本次被轮候冻结股份中部分为限售股，限售类型为高管锁定股；

注 2：本次轮候冻结系因陈俊先生与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）

股票质押式回购交易纠纷一案所致。

2、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结情况

（1）截至本公告披露日，陈俊先生所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例
累计被冻结数

量（股）

占其所持股份

比例

占公司总股本

比例

陈俊 13,090,105 6.44% 13,090,105 100.00% 6.44%

（2）截至本公告披露日，陈俊先生所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：

股东

名称

是否为控

股股东或

第一大股

东及其一

致行动人

轮候冻结

股份数量

（股）

占其所持

股份比例

占公司

总股本

比例

轮候冻结

委托日期

轮候

期限
轮候机关

冻结深度

说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

陈俊 否 970,000 7.41% 0.48%
2025 年 3

月 4 日

36 个

月

贵州省贵阳市

中级人民法院

冻结(原股

+红股+

红利)

陈俊 否 5,083,255 38.83% 2.50%
2025 年 4

月 24 日

36 个

月

广西壮族自治

区南宁市中级

人民法院

冻结(原股

+红股+

红利)

陈俊 否 5,083,255 38.83% 2.50%
2025 年 6

月 10 日

36 个

月

广西壮族自治

区南宁市中级

人民法院

冻结(原股

+红股+

红利)

二、其他说明

1、截至本公告披露日，陈俊先生所持公司股份累计被质押 13,007,655 股，

占其所持公司股份数量的 99.37%，其中质押给国海证券 6,954,400 股；质押给贵

阳市大数据产业有限公司 6,053,255 股，均已逾期。

2、陈俊先生所持公司股份被轮候冻结系其个人事项，目前对公司的生产经

营无直接影响。

3、本次陈俊先生所持公司股份被轮候冻结不会导致公司控制权发生变更。

4、公司将持续关注该事项的进展情况，并督促陈俊先生按照相关法律法规

要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、陈俊先生出具的《告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每

日持股变化明细》《证券轮候冻结数据表》等。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日