证券代码：300403           证券简称：汉宇集团        公告编号：2025-024

汉宇集团股份有限公司

控股股东及其一致行动人减持股份实施情况公告

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日披露了《控

股股东及其一致行动人、部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告

编号：2024-055），其中公司控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、

郭丽华女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交

易、大宗交易减持公司股份不超过 7,545,813 股（占公司总股本的 1.2514%）。

公司收到控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士出具

的《股份减持计划期限届满的告知函》，获悉其本次股份减持计划期限已届满，

现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）股东股份减持情况

股东

名称
减持方式 减持期间

减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

减持比例

（%）

石华山

盘后定价交易
2025 年 2 月 25

日-3 月 4 日
20.00 2,468,473 0.4094

大宗交易
2025 年 2 月 26

日-4 月 18 日 15.29 3,612,400 0.5991

梁颖光 竞价交易
2025 年 2 月 25

日-2 月 27 日 20.98 977,251 0.1621

股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士保证向本公司提供

的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郭丽华 竞价交易
2025 年 2 月 25

日-2 月 27 日 21.96 99,987 0.0166

合计 -- -- 7,158,111 1.1871

石华山先生减持的股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份（含因公

司资本公积转增股本而相应增加的股份）；梁颖光女士、郭丽华女士减持的股份

来源于公司原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“泰

安圣宇”）注销清算，其通过泰安圣宇间接持有转变为直接持有的公司股份。

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

石华山

合计持有股

份
213,087,472 35.34 207,006,599 34.33

其中：无限

售流通股
53,271,868 8.83 46,973,120 7.79

限售流通股 159,815,604 26.50 160,033,479 26.54

梁颖光

合计持有股

份
3,909,029 0.65 2,931,778 0.49

其中：无限

售流通股
977,257 0.16 6 0.00

限售流通股 2,931,772 0.49 2,931,772 0.49

郭丽华

合计持有股

份
630,548 0.10 530,561 0.09

其中：无限

售流通股
157,637 0.03 57,650 0.01

限售流通股 472,911 0.08 472,911 0.08

注：上表中有限售条件股份为高管锁定股或承诺锁定股。

二、其他相关事项的说明

1、本次减持与此前已披露的减持意向公告中的相应承诺一致，截至本公告

披露日，石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士的减持计划期限已

届满。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经
营产生影响。

三、备查文件

1、《股份减持计划期限届满的告知函》

特此公告！

汉宇集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日