证券代码：300767          证券简称：震安科技       公告编号：2025-046

震安科技股份有限公司

关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离任董事情况及减持承诺事项的说明

（一）离任董事情况

近日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书

面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会

委员、副总经理及下属子公司职务。唐均先生确认与董事会无意见分歧，亦无有

关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任上述职务后，唐均先生

不再担任公司及下属分、子公司的任何其他职务。唐均先生将根据公司安排从事

其他工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——

创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定，唐均先生的

辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。唐均先生所负责的相关工作已完成

交接，其辞任董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务不会影响公司

相关工作的正常开展。截至唐均先生的辞任申请送达董事会之日，唐均先生未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐均先生的原定任期至公司

第四届董事会届满之日。唐均先生的辞任不会导致公司第四届董事会人数低于法

定人数。

唐均先生在担任公司董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务期

间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用。

公司及公司董事会对唐均先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感

谢！

（二）减持承诺事项的说明

唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露

日，唐均先生未持有公司股票。

唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份》（深证上[2024]395 号）等相应法律法规的规定。

在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

二、拟补选董事相关资格审查情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》和公司《章程》等关于提名董事候选人的相关规定，第

四届董事会提名委员会第三次会议预先对提名的张雪女士进行了任职资格审查：

截至本公告日，张雪女士直接持有公司股份 778,012 股，占公司总股本的

0.2816%。张雪女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交

易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议及，审议通过了《关

于拟补选第四届董事会董事的议案》。本次董事会拟提名张雪女士为公司第四届

董事会董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时

止。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（三）《震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；

（四）《辞任申请》；

（五）《候选人同意提名并保证切实履职的书面承诺》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日

附件：董事候选人简历

张雪女士：1981 年 12 月生，本科学历，2000 年-2004 年就读于西南政法大

学民商法系；2004 年-2005 年就职于四川省成都市双流县人民检察院；2005 年

-2006 年就职于万裕（集团）有限公司；2006 年-2010 年就职于云南八谦律师事

务所；2010 年 6 月至今就职于震安科技股份有限公司，任行政总监；2010 年 6

月至 2024 年 12 月 6 日任公司监事会主席，2024 年 12 月 27 日至今任公司副总

经理、董事会秘书。