证券代码：002456         证券简称：欧菲光          公告编号：2025-031

欧菲光集团股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十

大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金

的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司

28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，

维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，

经公司申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自 2025 年 4 月

1 日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的

《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公

告编号：2025-013）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要

求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2025 年 3 月 31 日）前十大股东和前

十大流通股股东的股东名称、股份数量、持股比例披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日（即2025年3月31日）的前十大股东持股

情况如下：

序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 深圳市欧菲投资控股有限公司 292,849,620 8.84

2 裕高（中国）有限公司 152,346,066 4.60

3 巢湖市生态科技发展有限公司 54,853,409 1.66

4 香港中央结算有限公司 47,246,981 1.43

5

招商银行股份有限公司－南方中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

24,757,800 0.75

6 蔡荣军 21,259,162 0.64

序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）

7

招商银行股份有限公司－华夏中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

13,722,800 0.41

8

中国工商银行股份有限公司－广发
中证 1000 交易型开放式指数证券投
资基金

11,284,200 0.34

9 颜尚崇 4,937,700 0.15

10

中国银行股份有限公司－富国中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

4,543,395 0.14

二、公司股票停牌前一个交易日（即2025年3月31日）的前十大流通股股

东持股情况如下：

序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 深圳市欧菲投资控股有限公司 292,849,620 9.00

2 裕高（中国）有限公司 152,346,066 4.68

3 巢湖市生态科技发展有限公司 54,853,409 1.69

4 香港中央结算有限公司 47,246,981 1.45

5

招商银行股份有限公司－南方中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

24,757,800 0.76

6

招商银行股份有限公司－华夏中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

13,722,800 0.42

7

中国工商银行股份有限公司－广发
中证 1000 交易型开放式指数证券投
资基金

11,284,200 0.35

8 蔡荣军 5,314,791 0.16

9 颜尚崇 4,937,700 0.15

10

中国银行股份有限公司－富国中证
1000 交易型开放式指数证券投资基
金

4,543,395 0.14

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日