证券简称：*ST 恒立         证券代码：000622         公告编号：2025-26

恒立实业发展集团股份有限公司

关于公司及全资子公司银行账户被冻结

暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示

● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30

日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的

公告》（公告编号：2024-16），公司因 2023 年度经审计的净利润为负值且营业

收入低于 1 亿元，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订）

第 9.3.1 条第（一）款的规定；及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审

计报告保留意见第三点指出存在可能导致对恒立实业持续经营能力产生重大疑

虑的重大不确定性，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订）

第 9.8.1 条第（七）款规定的情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前

后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性。公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被深圳证券交易所叠加实施退市风险警示

及其他风险警示，公司股票简称变更为“*ST 恒立”，股票代码仍为“000622”。

● 本次公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零

部件公司”）银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2024

年修订）第 9.8.1 条第（六）项的规定，公司股票交易需被叠加实施“其他风险

警示”。本次叠加其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 恒立”，公司股票

代码仍为 000622，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%，本次被叠加实施“其他

风险警示”公司股票不停牌。

● 截至本公告日，公司已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险

提示公告》，具体详见公司已披露的相关公告（公告编号：2025-05、2025-07、

2025-15）。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2025年1月27日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-04），

最终财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。公司将于 2025 年 4 月 28 日

披露 2024 年年度报告。

● 根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2024 年修订）第 9.3.12 条的有

关规定，若公司 2024 年年度报告披露后出现以下情形之一的：“（一）经审计

的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后

的营业收入低于 3亿元；（二）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或

者否定意见的审计报告。”，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

公司于近日获悉，公司及全资子公司零部件公司（以下简称“零部件公司”）

的银行账户因涉及诉讼被冻结，冻结金额合计约 61.10 万元，具体情况如下：

一、 公司及零部件公司银行账户被冻结情况

公司名称 开户银行 账户性质 账号 冻结金额（元）

恒立实业发

展集团股份

有限公司

中国农业银行岳阳分行 基本户 18*********14 158,859.36

交通银行岳阳东茅岭支行 一般户 43*********68 -

交通银行岳阳东茅岭支行 一般户 62*********78 4,352.46

中国农业银行岳阳东茅岭支行 一般户 18*********33 923.73

中国银行岳阳楼支行 一般户 60*********61 1,176.14

湖南银行岳阳南湖支行 一般户 80*********64 351,062.70

中国光大银行岳阳分行 一般户 53*********22 8,082.43

上海浦东发展银行岳阳分行 一般户 28*********75 4,739.55

中信银行岳阳通海路支行 一般户 81*********50 3,862.75

招商银行长沙分行营业部 一般户 73*********89 8,956.01

湖南岳阳巴陵农村商业银行股

份有限公司木里港支行
一般户 82*********99 860.27

合计 542,875.40

公司名称 开户银行 账户性质 账号 金额（元）

岳阳恒立汽

车零部件有

限责任公司

湖南银行岳阳南湖支行 基本户 80*****66  35,130.53

中国建设银行岳阳金鹗路支行 一般户 43*****49  4,654.67

中国农业银行岳阳东茅岭支行 一般户 18*****05  2,615.07

兴业银行岳阳分行 一般户 36*****45  8,156.68

中国光大银行岳阳分行 一般户 53*****50  1,744.98

上海浦东发展银行岳阳分行 一般户 28*****21  2,403.07

中信银行岳阳通海路支行 一般户 81*****05  1,262.84

招商银行长沙分行营业部 一般户 73*****08  3,460.01

湖南岳阳巴陵农村商业银行股份

有限公司木里港支行
一般户 82*****95  8,675.80

合计  68,103.65

二、银行账户被冻结的原因

公司于 2025 年 1 月 27 日披露了《关于公司及全资子公司收到<起诉状>及相

关法律文书的公告》（公告编号：2025-06），上述事项系湖南方圆建筑工程设

计有限公司和湖南先锋建设工程有限公司与公司及零部件公司的建设工程合同

纠纷。

近日，公司及零部件公司收到岳阳市岳阳楼区人民法院送达的《民事裁定书》

及《协助执行通知书》等法律文书，湖南方圆建筑工程设计有限公司向法院提出

财产保全的申请，公司及零部件公司银行账户被冻结，有关案件的基本情况如下：

①《民事裁定书》（2025）湘 0602 民初 197 号裁定：冻结被申请人岳阳恒

立汽车零部件有限责任公司银行账户资金 39593449.27 元或查封、扣押被申请人

岳阳恒立汽车零部件有限责任公司具有同等价值的其他财产。案件申请费 5000

元，由申请人湖南方圆建筑工程设计有限公司预交。本裁定立即开始执行。如不

服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停

止裁定的执行。

②《民事裁定书》（2025）湘 0602 民初 198 号裁定：冻结被申请人恒立实

业发展集团股份有限公司银行存款 7450000 元或查封、扣押被申请人恒立实业发

展集团股份有限公司具有同等价值的其他财产。案件申请费 5000 元，由申请人

湖南方圆建筑工程设计有限公司预交。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可

以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

三、对公司的影响及公司应对措施

截至本公告披露日，公司及零部件公司上述银行账户中被冻结资金约 61.10

万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.33%。上述银行账

户被冻结对公司及零部件公司资金周转、日常生产经营活动产生了一定不利影响。

经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，属于公司主要银行账户被冻结的情形，

触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2024 年修订）第 9.8.1 条第（六）项

的规定，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。本次叠加其他风险警示后，

公司股票简称仍为“*ST 恒立”，公司股票代码仍为 000622，公司股票交易日涨

跌幅限制仍为 5%，本次被叠加实施“其他风险警示”公司股票不停牌。

公司管理层高度重视本次账户被冻结事宜，正积极与各方进行沟通、协商，

并采取有效措施依法保护公司的合法权益，争取尽快处理账户冻结事宜并尽快解

决相关诉讼事项。

四、风险提示

公司持续关注本次诉讼的后续进展情况，并将按照相关法律法规的要求及时

履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1.岳阳市岳阳楼区人民法院《民事裁定书》（2025）湘0602民初197号及《协

助执行通知书》；

2.岳阳市岳阳楼区人民法院《民事裁定书》（2025）湘0602民初198号及《协

助执行通知书》。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日