惠州光弘科技股份有限公司董关于

本次交易信息公布前公司股票价格不存在异常波动情况的说明

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式收购

All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003% 股权（以下简称“本次

交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

2024 年 11 月 26 日，公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。现就本次

交易公告前连续 20 个交易日股票价格波动情况，以及该期间创业板综指及同行

业板块波动情况进行比较，情况如下：

项目

首次公告前 21个交易日收

盘价

（2024年 10月 28日）

首次公告前 1个交易日收

盘价

（2024年 11月 25日）

涨跌幅

公司收盘价

（元/股）
36.42 33.47 -8.10%

创业板指

（399006.SZ）
2,229.12 2,175.18 -2.42%

计算机、通信和

其他电子设备制

造业指数

（812027.EI）

2,856.13 2,760.56 -3.35%

剔除大盘因素涨跌幅 -5.68%

剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -4.75%

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易披露日前

20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，不存在异常波动情况。

特此说明。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日