证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2025-006

欣贺股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

自愿承诺未来十二个月不减持公司股份的公告

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东欣贺国际有限公

司（以下简称“欣贺国际”）、实际控制人孙氏家族成员之卓建荣先生和孙柏豪

先生及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（以下简称“欣贺投资”）、巨

富发展有限公司（以下简称“巨富发展”）分别出具的《关于自愿不减持欣贺股

份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

一、本次自愿承诺的主要内容

公司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展合计持有公司股

份 281,072,000 股，占公司总股本的 67.16%（以现有总股本 428,521,612 股剔除

回购专用证券账户股份后的总股本 418,521,612 股计算，下文“总股本”均以此

方式计算）；公司实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份 600,000 股，占

公司总股本的 0.14%；公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股份

12,241,693 股，占公司总股本的 2.92%。综上，公司实际控制人孙氏家族成员（孙

瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生）合计控制公

司股份 293,913,693 股，占公司总股本的 70.23%。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持欣贺股份

持续、稳定、健康发展，维护欣贺股份及其全体股东权益，增强投资者信心，公

司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展、实际控制人孙氏家族

成员之卓建荣先生和孙柏豪先生自愿承诺，自承诺出具之日起 12 个月内（即 2025

年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 24 日）不以任何方式减持所持有的公司股份。

公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人孙氏家族成员及其一致行动人

厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而

增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股

份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。

二、承诺主体及持股情况

截至本公告披露日，上述承诺主体持有公司股份情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司总股本比

例（注 1）
股份性质

1 欣贺国际 272,716,480 65.16%

无限售条件流通

股
2 欣贺投资 4,800,000 1.15%

3 巨富发展 3,555,520 0.85%

4 卓建荣 600,000 0.14%

25%为无限售条件

流通股份；75%为

董监高锁定股

5 孙柏豪 12,241,693  2.92%

25%为无限售条件

流通股份；75%为

董监高锁定股

合计 293,913,693 70.23% -

注：1、上述公司总股本为现有总股本 428,521,612 股剔除回购专用证券账户股份

10,000,000 股后总股本 418,521,612 股；

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将对控股股东、实际控制人及其一致行动人的上述承诺事项的履

行情况进行监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持

股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。

四、备查文件

1、欣贺国际有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承

诺函》；

2、厦门欣贺股权投资有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司

股份的承诺函》；

3、巨富发展有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承

诺函》；

4、孙柏豪先生出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；

5、卓建荣先生出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日