证券代码：300769         证券简称：德方纳米         公告编号：2024-063

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告

持股5%以上股东吉学文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

深圳市德方纳米科技股份有限公司于2024年7月1日在巨潮资讯网披露了《关

于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）及《简式权

益变动报告书（吉学文）》《简式权益变动报告书（嵩山奥义）》。

2024年7月29日，持股5%以上股东吉学文先生与广州山岳私募基金管理有限

公司-山岳嵩山奥义1号私募证券投资基金（以下简称“嵩山奥义”）签订了《股

份转让协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方就原协议约定的部

分条款进行了修改，现将相关信息公告如下：

一、 《补充协议》的主要内容

转让方：吉学文（以下简称甲方）

受让方：广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义1号私募证券投资基

金（以下简称乙方）

基金管理人：广州山岳私募基金管理有限公司

甲乙双方于2024年6月27日签署了编号为【2024-DFNM-GFZR】的《股份转

让协议》（以下简称“原合同”），经甲乙双方友好协商，达成如下补充协议，

以兹共同遵守。

一、将原合同第二条“股份转让价格及价款的支付方式”第1、2款：

“1、按照本协议条款，双方同意，本次协议转让的价格依据本协议签署日

前一交易日目标公司股票收盘价的80%确定，具体价格为23.69元/股，转让价款

合计为人民币331,882,733.38元。

2、股份转让价款的支付安排如下：

（1）甲方将协议转让所需审批材料提交深交所，在审批材料被深交所审批

通过后且取得深交所关于本次股份转让的合规性确认文件（目标公司股份协议转

让合规确认表或类似文件）之日起5个工作日内，乙方以现金方式向甲方指定账

户支付首笔转让价款，人民币200,000,000.00元。甲方收到乙方上述首笔转让价款

后10个工作日内，需配合乙方到中国证券登记结算有限责任公司完成标的股份过

户手续；双方在中国证券登记结算有限责任公司完成过户的5个工作日内乙方以

现金方式向甲方指定账户支付第二笔转让价款，人民币 131,882,733.38

元。”

修改为：

“1、按照本协议条款，双方同意，本次协议转让的价格依据编号为【2024-

DFNM-GFZR】的《股份转让协议》签署日前一交易日目标公司股票收盘价的80%

确定，具体价格为23.696元/股，转让价款合计为人民币331,966,789.80元。

2、股份转让价款的支付安排如下：

（1）甲方将协议转让所需审批材料提交深交所，在审批材料被深交所审批

通过后且取得深交所关于本次股份转让的合规性确认文件（目标公司股份协议转

让合规确认表或类似文件）之日起5个工作日内，乙方以现金方式向甲方指定账

户支付首笔转让价款，人民币200,000,000.00元。

（2）甲方收到乙方上述首笔转让价款后10个工作日内，需配合乙方到中国

证券登记结算有限责任公司完成标的股份过户手续；双方在中国证券登记结算有

限责任公司完成过户的5个工作日内乙方以现金方式向甲方指定账户支付第二笔

转让价款，人民币131,966,789.80元。”

二、其余条款均继续遵照编号为【2024-DFNM-GFZR】的《股份转让协议》

执行。

三、本补充协议自甲方签字捺印、乙方基金管理人签章之日起生效。本协议

生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本协议

与原合同不一致的条款，以本协议为准。本协议未约定事项，双方继续按照原合

同约定履行。

二、 其他说明

1、 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。

2、 吉学文先生的本次协议转让事宜符合《中华人民共和国证券法》、中国证

监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

3、 吉学文先生、嵩山奥义按照《补充协议》的内容更新了权益变动报告书，

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报

告书（更新后）》。

4、 本次协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最

终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、 公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有

关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、 备查文件

1、 《深圳市德方纳米科技股份有限公司简式权益变动报告书（吉学文）更

新后》；

2、 《深圳市德方纳米科技股份有限公司简式权益变动报告书（嵩山奥义）

更新后》；

3、 《股份转让协议补充协议》。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日