证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2024-077

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 6 名股东，回购注销的股

份合计 1,557,236 股，占回购注销前公司总股本的 0.5181%，股份性

质为首发后限售股（832,888 股）、无限售条件流通股（724,348 股）。

本次回购注销完成后，公司总股本由 300,594,037 股变更为

299,036,801 股。

2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购并注

销。

3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下

简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成

科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向

万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等 20 名股东

发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以

下简称“万里红”）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿元。上

述股份已于 2021 年 11 月 24 日上市。

因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，公司于 2024 年 4 月 15

日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023

年年度股东大会，审议通过了《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案

的议案》，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。为切实维护公司

及全体股东权益，经审慎考虑决定，公司本次拟回购部分交易对方

2023 年度应补偿的部分股份并依法注销。现将具体情况公告如下：

在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科

技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、业绩承诺情况

在本次重大资产重组中，本公司股东万里锦程等 20 名股东对万

里红 2023 年度业绩曾作出承诺。根据《业绩承诺及补偿协议》和《业

绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定及后续实际情况，业绩承诺

内容如下：

（一）业绩承诺及承诺期的确定

交易对方万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颉、精确智芯、格力

创投、赵国、 张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创

新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾

云、珠海众诚为本次交易的业绩承诺方。

万里锦程、赵国、王秀贞、刘顶全、张小亮及孙文兵业绩承诺股

份为其各自通过本次交易持有的新增股份的 100%；杭州明颉、刘达、

张林林、余良兵业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份

的 61.60%；珠海众泰、珠海众泓、金泰富、精确智芯、格力创投、大

横琴创新、泰和成长、国丰鼎嘉、西藏腾云、珠海众诚业绩承诺股份

为其各自通过本次交易持有的新增股份的 30.80%。

业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度。

如根据实际交割情况或中国证监会的要求需对业绩承诺期进行调整

的，业绩承诺方应根据届时有效的法律规定进行协商并签订补充协议。

业绩承诺方承诺目标公司在业绩承诺期实现的实际净利润数（经

由中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所审计的扣

除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于承诺净利润数

（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），否则业绩承诺

方应按照协议约定对上市公司予以补偿。业绩承诺期内各年度的承诺

净利润数为：

承诺期 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

承诺净利润（万元） 7,100 21,000 31,000 39,100

（二）承诺净利润数与实际净利润数差额确定的原则

业绩承诺期的每一个会计年度结束后 3 个月内，上市公司均应聘

请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专

项审核报告，目标公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会

计师事务所出具的专项审核报告确定。

二、 业绩承诺完成情况

万里红 2023 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2024

年 4月 15日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2024）

第 110C011290 号。经审计的万里红 2023 年度扣除非经常性损益后归

属母公司的净利润为-28,487.18 万元，与业绩承诺差异-67,587.18 万

元。

万里红 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年承诺扣除非经常性

损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 0.71

亿元、2.1 亿元、3.1 亿元和 3.91 亿元，四年累积承诺净利润为 9.82

亿元；2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年万里红实现的实际净利

润分别为 73,113,520.62 元、111,642,453.93 元、-114,062,191.72 元和-

284,871,815.01 元，四年累积实现净利润为-214,178,032.18 元，完成

同期累积承诺净利润的-21.81%。

三、 业绩补偿方案

如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或

超过该两年累积承诺净利润的 80%，则第二年不触发补偿程序；如目

标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超

过该三年累积承诺净利润的 80%，则第三年不触发补偿程序；如目标

公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净

利润的 100%的，则第四年不触发补偿程序。除前述情形外，均应补

偿。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向上市

公司进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的

业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向上市

公司进行补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期

期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年度的承诺净利润数总和×本

次标的资产交易作价－累积已补偿金额

当期应补偿的股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格

依据上述公式计算的当期应补偿的股份数量精确至个位数；如果

计算结果存在小数，则舍去小数并向上取整数。

业绩承诺方各方累积补偿的总金额不超过业绩承诺方各方所持

业绩承诺股份的对价总额。业绩承诺方各方应按照其各自业绩承诺股

份数占本次交易全部业绩承诺股份数的比例承担协议项下的补偿责

任。具体公式如下：

业绩承诺方各自应补偿的股份数量=当期应补偿的股份数量×（业

绩承诺方各自业绩承诺股份数量÷业绩承诺股份数量）

依据上述公式计算的业绩承诺方各自应补偿的股份数量应经四

舍五入后精确至个位数。

触发业绩补偿程序时，业绩承诺方各方按上述公式进行补偿，无

先后顺序，互不承担连带责任；当期应补偿的股份数量与业绩承诺方

各自应补偿的股份数量的正向差额由万里锦程补齐。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方各方解锁参与本次交易取得的

业绩承诺股份时，业绩承诺方各方解锁的业绩承诺股份数量应扣除业

绩承诺方各自当期已补偿的股份数量。

各方一致同意，如公司在业绩承诺期间发生资本公积金转增股本

或分配股票股利等除权事项的，则前述当期股份补偿数量应做相应调

整，即：当期股份补偿数量（调整后）=当期股份补偿数量（调整前）

×（1+转增或送股比例）。

如上市公司在业绩承诺期间发生现金分红等除息事项的，则交易

对方所持业绩承诺股份按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应

之累积获得的现金分红，应随之赠送给上市公司。

按前述公式计算的当期补偿金额、当期股份补偿数量小于零的，

按零取值，已经补偿的股份及现金不予冲回。

综上，因万里红业绩承诺期 2020、2021、2022 年和 2023 年累积

实际净利润未达到该四年累积承诺净利润的 100%，2023 年触发补偿

程序。业绩承诺方优先以公司股份进行补偿，公司以 1 元的总价回购

并予以注销。

根据上述公式计算，业绩承诺方当期应补偿金额=（截至当期期

末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限

内各年度的承诺净利润数总和×本次标的资产交易作价－累积已补偿

金额=（9.82亿元+214,178,032.18元）÷9.82亿元×22.76元/股×130,922,004

股-1,286,776,046.66 元-292,043,263.94 元= 2,050,868,196.11 元。

本次股份的发行价格为 22.76 元/股，故当期应补偿的股份数量=

当期应补偿金额/本次股份的发行价格= 2,050,868,196.11 元÷22.76 元/

股=90,108,445 股（已舍去小数并向上取整）。

因上述补偿股份数量叠加 2021 年，2022 年度应补偿股份数量，

累计已超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量

92,336,569 股（即业绩承诺方各自发行股份数量*各自业绩承诺比例

的总和），故根据约定以其在本次交易中取得的业绩承诺股份数量为

限进行补偿，2023 年度，业绩承诺方当期应补偿的股份数量=业绩承

诺股份数量 -2021 年应补偿股份数量 -2022 年应补偿股份数量=

92,336,569 股-12,831,427 股- 56,536,735 股= 22,968,407 股（业绩承诺

方各自股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向上市公司进行补

偿）。交易对方本次需补偿股份明细如下：

序号 业绩承诺方

本次应回购

注销股份数

（股）

占回购注

销前总股

本的比例

1  万里锦程创业投资有限公司 11,656,866  3.88%

2  刘达 1,849,825  0.62%

3  金泰富资本管理有限责任公司  745,917  0.25%

4  杭州明颉企业管理有限公司 1,282,255  0.43%

5
青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智

芯股权投资合伙企业（有限合伙）
 497,277  0.17%

6  珠海格力创业投资有限公司  497,277  0.17%

7  赵国  1,232,938  0.41%

8  张林林  746,075  0.25%

9  珠海华安众泓投资中心（有限合伙）  330,690  0.11%

10
国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国

丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
 298,366  0.10%

11  珠海华安众泰投资中心（有限合伙）  273,502  0.09%

12  珠海大横琴创新发展有限公司  248,640  0.08%

13  王秀贞  768,584  0.26%

14  刘顶全  733,358  0.24%

15  张小亮  728,554  0.24%

16  孙文兵  635,683  0.21%

17  北京泰和成长控股有限公司  124,319  0.04%

18  余良兵  191,476  0.06%

19  西藏腾云投资管理有限公司  74,592  0.02%

20  珠海众诚联合投资中心（有限合伙）  52,213  0.02%

合计 —— 22,968,407  7.64%

注：业绩承诺方持有的待补偿无限售条件流通股根据实际情况或有变动，具体数量以业绩承

诺股份实际回购注销数量为准。业绩承诺方各自股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向

上市公司进行补偿。

四、业绩补偿完成情况

由于部分业绩承诺方尚未提供相关承诺书等情况，为切实维护公

司及全体股东权益，经审慎考虑决定，公司拟先行办理配合公司回购

注销的业绩承诺方部分应补偿股份的回购及注销手续（金泰富本次配

合回购注销股份不足以完全补偿，不足部分已以现金向公司进行补偿；

精确智芯目前只同意回购注销其所持限售股份）。截至目前，公司已

收到金泰富、格力创业、国丰鼎嘉、大横琴创新、西藏腾云、精确智

芯出具的关于充分知晓并同意本次回购注销事宜的承诺书，同意公司

分别将其涉及的 263,017 股、497,277 股、298,366 股、248,640 股、

74,592 股、175,344 股，合计 1,557,236 股股份回购注销，并返还业绩

承诺期间累积获得的现金分红。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理完毕上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次注销

完成后，公司总股本将由 300,594,037 股变更为 299,036,801 股，后续

公司将依法办理相关的工商变更手续。

五、本次股份回购注销完成后公司股权结构变动情况

股份性质
本次变更前 本次变

动增减

（+，-）

本次变更后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流

通股/非流通股
65,722,187 21.86% -832,888 64,889,299 21.70%

高管锁定股 6,249,881 2.08% 0 6,249,881 2.09%

首发后限售股 58,821,376 19.57% -832,888 57,988,488 19.39%

股权激励限售股 650,930 0.22% 0 650,930 0.22%

二、无限售条件

流通股
234,871,850 78.14% -724,348 234,147,502 78.30%

三、总股本 300,594,037 100.00% -1,557,236 299,036,801 100.00%

注：上述比例按四舍五入保留两位小数处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不

符的情况。

六、业绩承诺股份回购注销对公司的影响

公司将继续督促相关业绩承诺方尽快履行补偿义务，完成剩余需

补偿股份的回购及注销工作。因目前有多位业绩承诺方不配合或只部

分配合公司进行业绩承诺补偿股份的回购注销，公司将根据相关协议

对未履行补偿义务的业绩承诺方尽快进行追偿，以维护上市公司及全

体股东尤其是中小股东的合法权益，本事项不会对公司日常经营产生

重大影响。

由于目前尚未正式进行追偿，公司暂时无法判断仲裁事项对公司

本期利润或期后利润的影响。公司后续将就上述事项的后续实际进展

情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权

分布仍具备上市条件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日