证券代码：301
 证券简称：信濠光电               公告编号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2024
044

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份冻结基本情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%

以上股东梁国豪先生通知，获悉梁国豪先生所持有的公司部分股份被司法冻结

及轮候冻结，具体事项如下：

1、本次部分股份轮候冻结基本情况

股

东

名

称

是否为控

股股东或

第一大股

东及其一

致行动人

本次轮候

冻结数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公司总

股本比例

是否为

限售股

及限售

类型

委托日期 轮候期限
冻结

申请人
原因

梁

国

豪

否 18,246,000 71.43% 10.86%
首发前

限售股

2024-07-

16
36 个月

深圳市

宝安区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 51,000 0.20% 0.03%
首发前

限售股

2024-07-

11
36 个月

深圳市

龙岗区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 3,732,187 14.61% 2.22%
首发前

限售股

2024-07-

08
36 个月

深圳市

宝安区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 171,009 0.67% 0.10%
首发前

限售股

2024-06-

25
36 个月

深圳市

宝安区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 429,891 1.68% 0.26%
首发前

限售股

2024-06-

13
36 个月

深圳市

南山区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 2,222,536 8.70% 1.32%
首发前

限售股

2024-06-

13
36 个月

深圳市

宝安区

人民法

院

轮候

冻结

梁

国

豪

否 1,350,000 5.28% 0.80%
首发前

限售股

2024-05-

30
36 个月

无锡市

梁溪区

轮候

冻结

人民法

院

梁

国

豪

否 25,000 0.10% 0.01%
首发前

限售股

2024-05-

29
36 个月

深圳市

宝安区

人民法

院

轮候

冻结

合

计
- 26,227,623  102.67% 15.61% - - - - -

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

2、截至 2024 年 7 月 18 日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下：

股东名称 持股数量（股）
持股

比例

累计被轮候冻结数

量（股）

合计占其所持股份

比例

合计占公司

总股本比例

梁国豪 25,544,400 15.21% 29,283,486   114.64% 17.43%

合计 25,544,400 15.21% 29,283,486  114.64%  17.43%

注：截至本公告披露日，梁国豪先生所持股份全部处于冻结并轮候冻结状

态。

鉴于各债权人为保护自身利益均可以向法院申请轮候冻结债务人不超过其

持有公司的全部股份25,544,400股，目前各地法院累计轮候冻结公司股东梁国豪

先生股份 29,283,486 股，超过了其所持公司股份的数量，因此轮候冻结比例超

过了其所持公司股份比例的100%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年7月19日