# 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称"公司")获悉公司股东百利亚太 投资有限公司和深圳市皇庭投资管理有限公司所持公司股票分别被广东省深圳市中级 人民法院在京东网司法拍卖平台进行公开拍卖。具体情况如下:

## 一、股东股份被司法拍卖基本情况

#### 1. 基本情况

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次司法拍 卖的股份数 量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	是否为 限售股	是否处于 冻结/标 记状态	拍卖人	原因
百利亚太 投资有限 公司	第一大股 东一致行 动人	8, 000, 000 (B股)	11.04%	0.66%	否	否	广东省深 圳市中级 人民法院	违约处置
深圳市皇 庭投资管 理有限公 司	第一大股 东一致行 动人	6, 720, 000 (A 股)	99. 97%	0. 56%	否	否	广东省深 圳市中级 人民法院	违约处置

### 2. 本次司法拍卖前后股东及其一致行动人的持股情况

on + 6 16	本次股权变更登	登记前持有股份	本次股权变更登记后持有股份
股东名称 	股数 (股)	占总股本比例*	股数 (股)	占总股本比例*
深圳市皇庭产业控股 有限公司	191, 126, 900	15. 79%	191, 126, 900	15. 79%
深圳市皇庭投资管理 有限公司	6, 721, 818	0. 56%	1,818	0. 00%
百利亚太投资有限公司	72, 431, 720	5. 99%	64, 431, 720	5. 32%
陈焕忠(通过 BOCI SECURITIES LIMITED 持股)	15, 675, 830	1. 30%	15, 675, 830	1. 30%
皇庭国际集团有限公司	12, 655, 252	1.05%	12, 655, 252	1. 05%
郑康豪	1, 371, 626	0.11%	1, 371, 626	0. 11%
陈巧玲	3, 041, 078	0. 25%	3, 041, 078	0. 25%

郑小燕	22, 499, 826	1.86%	22, 499, 826	1. 86%
合计	325, 524, 050	26. 90%	310, 804, 050	25. 68%

#### 二、司法拍卖竞价结果

1. 根据京东网司法拍卖平台公示的《成交确认书》显示:

竞拍人崔雁通过竞买号 230324164 于 2024/03/12 10:11:14 在深圳市中级人民法院于京东网司法拍卖平台开展的"证券简称:皇庭 B(证券代码 200056) 无限售流通股股票 8000000 股"司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥7868000(柒佰捌拾陆万捌仟元)。

2. 根据京东网司法拍卖平台公示的《成交确认书》显示:

竞拍人方蕾通过竞买号 230404594 于 2024 年 03 月 13 日 在广东省深圳市中级人民法院于京东网开展的"证券简称:皇庭国际(证券代码:000056,股份性质:无限售流通股)6720000 股股票"司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格:¥20187012.00(贰仟零壹拾捌万柒仟零壹拾贰圆整)。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

### 三、其他情况说明

- 1. 本次司法拍卖所涉股份还需办理股权变更登记等手续,具有不确定性。
- 2. 截至本公告披露日,公司尚未收到相关司法裁定,亦未获悉上述竞买人与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
- 3. 百利亚太投资有限公司和深圳市皇庭投资管理有限公司为公司实际控制人郑康 豪先生控制的企业,本次司法拍卖导致股东持股数量被动减少不会导致公司实际控制 权发生变化,不会对公司治理、日常生产经营产生不利影响。敬请广大投资者注意投 资风险。

#### 四、备查文件

《成交确认书》。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会2024年3月16日