证券代码：
         证券简称：科达利         公告编号：2024-006

债券代码：127066         债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提

示性公告

特别提示：

（一）深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）

本次解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量

为 33,471,626 股，占公司总股本的 12.4074%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 2 月 15 日，因该日为非交

易日，故延后至 2024 年 2 月 19 日。

一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向 24 名

特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），

本次发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8月 15 日在深圳证券交易所上市。

本次发行导致公司总股本增加 33,471,626 股，另因公司 2021 年股票期权激

励计划激励对象行权、可转换公司债券转股导致公司总股本有所增加。截至 2024

年 2 月 2 日，公司总股本为 269,772,468 股，其中有限售条件的股份数量为

111,265,266股，占公司总股本的 41.2441%；无限售条件的股份数量为158,507,202

股，占公司总股本的 58.7559%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）2023 年度向特定对象发行股份的限售承诺及履行情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次申请解除股份限售的股东户数共计 24 名，分别为嘉实基金管理有限

公司、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海君和同行私募基金

合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证

券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿

保险股份有限公司—分红产品、泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资

产管理产品、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理

有限公司、Goldman Sachs International、中庚基金管理有限公司、济南江山投资合

伙企业（有限合伙）、摩根士丹利国际股份有限公司、财通基金管理有限公司、华安

基金管理有限公司、安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品、

UBS AG、易方达基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、润晖投资管理香

港有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君

安国际大中华专户 1 号。

2、上述 24 名股东在本次发行时均承诺：“自上市首日起 6 个月内不得转让。

锁定期届满后，按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票完成后，在上述锁定期内，由于公司派息、送股、资本

公积转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期约定”。除前述承诺

事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的

承诺和其他承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的

情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情

况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 33,471,626 股，占公司股本总额的比例为

12.4074%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 24 位。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号 股东全称
所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

占公司总股

本的比例

序号 股东全称
所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

占公司总股

本的比例

1 嘉实基金管理有限公司 953,743 953,743 0.3535%

2
上海申创新动力股权投资基金合伙企业

（有限合伙）
953,743 953,743 0.3535%

3
上海君和同行私募基金合伙企业（有限合

伙）
953,743 953,743 0.3535%

4
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合

伙）
953,743 953,743 0.3535%

5 国泰君安证券股份有限公司 1,897,949 1,897,949 0.7035%

6 泉果基金管理有限公司 953,743 953,743 0.3535%

7 华夏人寿保险股份有限公司 3,433,476 3,433,476 1.2727%

8 天安人寿保险股份有限公司—分红产品 953,743 953,743 0.3535%

9
泰康资产管理有限责任公司—泰康资产

悦泰增享资产管理产品
953,743 953,743 0.3535%

10
青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有

限合伙）
953,743 953,743 0.3535%

11 农银汇理基金管理有限公司 953,743 953,743 0.3535%

12 Goldman Sachs International 1,182,641 1,182,641 0.4384%

13 中庚基金管理有限公司 953,743 953,743 0.3535%

14 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 1,239,866 1,239,866 0.4596%

15 摩根士丹利国际股份有限公司 953,743 953,743 0.3535%

16 财通基金管理有限公司 2,422,508 2,422,508 0.8980%

17 华安基金管理有限公司 1,907,486 1,907,486 0.7071%

18
安联保险资产管理有限公司—安联裕远

瑞汇 1 号资产管理产品
953,743 953,743 0.3535%

19 UBS AG 1,058,655 1,058,655 0.3924%

20 易方达基金管理有限公司 953,743 953,743 0.3535%

21 国投瑞银基金管理有限公司 1,430,615 1,430,615 0.5303%

22 润晖投资管理香港有限公司 1,058,655 1,058,655 0.3924%

23 诺德基金管理有限公司 4,415,832 4,415,832 1.6369%

24
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰

君安国际大中华专户 1 号
1,025,284 1,025,284 0.3801%

合计 33,471,626 33,471,626 12.4074%

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；2、本次解除限售

股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质
本次变动前 本次变动股

份数（股）

本次变动后

股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例

一、限售条件流通股/

非流通股
111,265,266 41.2441% -33,471,626 77,793,640 28.8368%

高管锁定股 77,793,640 28.8368% 0 77,793,640 28.8368%

首发后限售股 33,471,626 12.4074% -33,471,626 0 0.0000%

二、无限售条件流通股 158,507,202 58.7559% 33,471,626 191,978,828 71.1632%

三、总股本 269,772,468 100.0000% 0 269,772,468 100.0000%

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为。

截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。本保荐机构对科达利本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请表；

（二）登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

（三）中国国际金融股份有限公司关于公司向特定对象发行股票限售股份解

除限售上市流通的核查意见；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董  事  会

2024 年 2 月 6 日

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