证券代码：300996         证券简称：普联软件      公告编号：2024-096

普联软件股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及一致行动人

减持股份累计超过 1%的公告

公司控股股东、实际控制人之王虎先生及一致行动人之张廷兵、任炳章、

李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、冯学伟、李守强、高峰信、李守林、胡东

映、聂玉涛、陈徐亚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人

减持股份预披露公告》（公告编号：2024-074），控股股东、实际控制人之王虎先

生及一致行动人之张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、冯学伟、

李守强、高峰信、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚（共 14 人）合计持有公司

股份 54,246,106 股（占公司总股本比例 27.04%，总股本按剔除公司回购专用账

户中的股份数量后 200,625,749 股计算，下同），计划自减持股份预披露公告披露

之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份

数量不超过 329 万股（占公司总股本比例 1.64%），其中，集中竞价减持不超过

198 万股，占公司总股本比例 0.99%；大宗交易减持不超过 131 万股，占公司总

股本比例 0.65%。

公司于近日收到控股股东、实际控制人之王虎先生及一致行动人《关于减持

股份累计超过 1%的告知函》，其自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 11 日期

间，累计减持公司股份 2,021,796 股，占公司总股本比例 0.9983%，占公司扣除

回购股份后总股本比例 1.0077%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下。

1．基本情况

信息披露义务人 1 王虎

住所 山东省济南市高新区******

信息披露义务人 2 张廷兵

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 3 任炳章

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 4 李燕冬

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 5 石连山

住所 广东省深圳市福田区******

信息披露义务人 6 杨华茂

住所 山东省济南市高新区******

信息披露义务人 7 许彦明

住所 北京市朝阳区******

信息披露义务人 8 冯学伟

住所 山东省济南市历城区******

信息披露义务人 9 李守强

住所 山东省济南市槐荫区******

信息披露义务人 10 高峰信

住所 山东省济南市天桥区******

信息披露义务人 11 李守林

住所 山东省济南市历下区文化东路******

信息披露义务人 12 胡东映

住所 安徽省合肥市蜀山区******

信息披露义务人 13 聂玉涛

住所 山东省济南市历城区******

信息披露义务人 14 陈徐亚

住所 安徽省合肥市蜀山区******

权益变动时间 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 11 日

股票简

称
普联软件 股票代码 300996

变动类

型
增加□  减少√

一致行动

人
有√  无□

是否为第一大股东或实际控制人 是√  否□

2．本次权益变动情况

股东名称
股份

种类

减持股数

（股）
减持比例

王虎 A 股 120,000 0.0598%

张廷兵 A 股 100,000 0.0498%

任炳章 A 股 295,796 0.1474%

李燕冬 A 股 170,000 0.0847%

石连山 A 股 91,000 0.0454%

杨华茂 A 股 160,000 0.0798%

许彦明 A 股 295,000 0.1470%

冯学伟 A 股 70,000 0.0349%

李守强 A 股 50,000 0.0249%

高峰信 A 股 220,000 0.1097%

李守林 A 股 125,000 0.0623%

胡东映 A 股 200,000 0.0997%

聂玉涛 A 股 45,000 0.0224%

陈徐亚 A 股 80,000 0.0399%

合  计 2,021,796 1.0077%

本次权益变动方式

通过证券交易所的集中交易   √

通过证券交易所的大宗交易   √

其他                      □（请注明）

3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股

本比例

王虎 合计持有股份 21,147,735 10.54% 21,027,735  10.48%

其中：无限售条件股份 21,147,735 10.54% 21,027,735  10.48%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

张廷兵

合计持有股份 3,836,081 1.91% 3,736,081  1.86%

其中：无限售条件股份 959,020 0.48% 859,020  0.43%

有限售条件股份 2,877,061 1.43% 2,877,061  1.43%

任炳章

合计持有股份 3,763,001 1.88% 3,467,205  1.73%

其中：无限售条件股份 940,750 0.47% 644,954  0.32%

有限售条件股份 2,822,251 1.41% 2,822,251  1.41%

李燕冬

合计持有股份 3,539,001 1.76% 3,369,001  1.68%

其中：无限售条件股份 3,539,001 1.76% 3,369,001  1.68%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

石连山

合计持有股份 3,539,001 1.76% 3,448,001  1.72%

其中：无限售条件股份 3,539,001 1.76% 3,448,001  1.72%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

杨华茂

合计持有股份 3,317,616 1.65% 3,157,616  1.57%

其中：无限售条件股份 829,404 0.41% 669,404  0.33%

有限售条件股份 2,488,212 1.24% 2,488,212  1.24%

许彦明

合计持有股份 3,118,084 1.55% 2,823,084  1.41%

其中：无限售条件股份 3,118,084 1.55% 2,823,084  1.41%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

冯学伟

合计持有股份 2,163,461 1.08% 2,093,461  1.04%

其中：无限售条件股份 540,865 0.27% 470,865  0.23%

有限售条件股份 1,622,596 0.81% 1,622,596  0.81%

李守强

合计持有股份 2,155,637 1.07% 2,105,637  1.05%

其中：无限售条件股份 538,909 0.27% 488,909  0.24%

有限售条件股份 1,616,728 0.81% 1,616,728  0.81%

高峰信

合计持有股份 2,124,457 1.06% 1,904,457  0.95%

其中：无限售条件股份 531,114 0.26% 311,114  0.16%

有限售条件股份 1,593,343 0.79% 1,593,343  0.79%

李守林

合计持有股份 1,900,457 0.95% 1,775,457  0.88%

其中：无限售条件股份 1,900,457 0.95% 1,775,457  0.88%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

胡东映

合计持有股份 1,433,321 0.71% 1,233,321  0.61%

其中：无限售条件股份 1,433,321 0.71% 1,233,321  0.61%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

聂玉涛

合计持有股份 1,290,040 0.64% 1,245,040  0.62%

其中：无限售条件股份 322,510 0.16% 277,510  0.14%

有限售条件股份 967,530 0.48% 967,530  0.48%

陈徐亚

合计持有股份 918,214 0.46% 838,214  0.42%

其中：无限售条件股份 918,214 0.46% 838,214  0.42%

有限售条件股份 0 0.00% 0  0.00%

合计持有股份 54,246,106 27.04% 52,224,310 26.03%

其中：无限售条件股份 40,258,385 20.07% 38,236,589 19.06%

有限售条件股份 13,987,721 6.97% 13,987,721 6.97%

注：1、本次变动前持有股份占总股本比例中的总股本计算基数为 200,625,749 股，即以

截至 2024 年 9 月 13 日总股本 202,525,749 股扣除回购专户中的 1,900,000 股；

2、本次变动后持有股份占总股本比例中的总股本计算基数为 200,625,749 股，即以

截至 2024 年 12 月 11 日总股本 202,525,749 股扣除回购专户中的 1,900,000 股；

3、本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股

本为准。如上述数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

4．承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承

诺、意向、计划

是√  否□

1、公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股

东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露公

告》（公告编号：2024-074），控股股东、实际控制

人之王虎先生及一致行动人之张廷兵、任炳章、李

燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、冯学伟、李守

强、高峰信、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚

（共 14 人）计划自减持股份预披露公告披露之日起

十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交

易的方式减持公司股份数量不超过 329 万股（占公

司总股本比例 1.64%），其中，集中竞价减持不超过

198 万股，占公司总股本比例 0.99%；大宗交易减持

不超过 131 万股，占公司总股本比例 0.65%。

2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划

一致，不存在差异情况。截至本公告披露日，实际

减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违

反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

本次变动是否存在违反《证券

法》《上市公司收购管理办法》等

法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和本所业务规则等规定

的情况

是□  否√

5．被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规

定，是否存在不得行使表决权的

股份

是□  否√

6．表决权让渡的进一步说明（不适用）

7．30%以上股东增持股份的说明（不适用）

8．备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □

2．相关书面承诺文件                          □

3．律师的书面意见                            □

4．深交所要求的其他文件                      √

特此公告。

                                     普联软件股份有限公司董事会

                                            2024年12月12日