证券代码：300537      证券简称：广信材料     公告编号：2024-010

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)第五届董

事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序

向特定对象发行股票的相关议案。

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要

求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司

持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近

五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏

监管局和深圳证券交易所等处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况

（一）深圳证券交易所创业板公司管理部于 2021 年 6 月 9 日出具《关于对李有明、

曾燕云的监管函》（创业板监管函〔2021〕第 74 号）。

1、关注的问题

李有明系广信材料控股股东，曾燕云系李有明的一致行动人。2016 年 8 月 30 日广

信材料上市时，李有明持有广信材料股份 5,461.94 万股，持股比例为 54.62%。2017 年

7 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日期间，李有明及其一致系动人曾燕云合计持有广信材料

股份比例由 54.62%降至 40.98%，其中因非公开发行股票被动稀释 9.35%、因集中竞价

交易增持 0.14%、因集中竞价交易和大宗交易减持 4.43%。李有明、曾燕云在合计持有

广信材料股份比例变动达到 5%时，未按照《收购管理办法》的规定及时履行报告公告

义务，也未停止买卖广信材料股份，直至 2021 年 6 月 9 日才补充披露《简式权益变动

报告书》。

李有明、曾燕云的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》

第 1.4 条、第 2.3.10 条的规定。

2、整改措施

公司已督促控股股东及其一致行动人加强学习相关法规法规，提高信息披露责任

意识，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

（二）深圳证券交易所创业板公司管理部于 2023 年 7 月 18 日出具《关于对江苏

广信感光新材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 94 号）。

1、关注的问题

2023 年 7 月 17 日，公司披露《关于补充披露全资子公司为全资孙公司提供担保的

公告》，你公司全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称江苏宏泰）于 2020

年 2 月 17 日召开董事会审议通过了《关于为全资子公司湖南宏泰提供担保的议案》，

同意对你公司全资孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称湖南宏泰）提供不超过

人民币 2,000 万元的担保。2020 年 5 月 29 日，江苏宏泰向湖南宏泰提供保证担保，所

担保债权最高本金余额为 1,978 万元。你公司未能在江苏宏泰审议通过对湖南宏泰提供

担保相关议案后及时履行信息披露义务，直至 2023 年 7 月 17 日才对外披露。

违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、

第 7.9 条、第 9.11 条的规定。

2、整改措施

公司充分重视上述问题，吸取教训并及时整改，后期为董监高及各子公司负责人

组织了相关培训，督促各方加强学习相关法规法规，提高信息披露责任意识，认真和

及时地履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

除上述情况外，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督

管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                           董事会

2024 年 1 月 24 日      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