# 江苏广信感光新材料股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示:

- 1、2023年9月15日,江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司")股 票交易价格连续 20 个交易日 (开始时间: 2023 年 8 月 28 日,前收盘价: 13.41 元,截 止日期 2023 年 9 月 11 日,收盘价 27.54 元,期间 11 个交易日,股价涨幅 105.37%) 最 大涨幅达到1倍。根据相关交易规则规定,公司股票价格属于一般异常波动情形。
- 2、敬请投资者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司 业务相关讨论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒 投资者秉持价值投资理念,审慎决策、理性投资,切勿追随投机思维,远离极端走势行 情, 以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
- 3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关本公司的信息均以在上 述指定媒体刊载的公告为准、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

## 一、股票交易一般异常波动的情况介绍

公司股票交易价格连续 20 个交易日(开始时间: 2023 年 8 月 28 日,前收盘价: 13.41 元,截止日期 2023 年 9 月 11 日,收盘价 27.54 元,期间 11 个交易日,股价涨幅 105.37%) 最大涨幅达到1倍。触发股票价格一般异常波动情形。

## 二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票价格一般异常波动情形,公司董事会采用网络通讯及现场问询的方式, 对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实, 现就相关情况说明如下:

- 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司关注到近期公共媒体报道了涉及本公司的相关文章,如《中信证券:龙头加 码 BC 电池 新技术催化新机遇》《光伏 重大变化!》《三大股指缩量回调 华为产业链 分歧加大 BC 电池成光伏板块新机遇?》《广信材料受益 BC 电池路线确定,光伏光刻 胶蓄力迸发启动两连板》《广信材料获 75 家机构调研》《光刻胶板块持续走高 广信材

料 5 天 3 板》等,经公司董事会核查,上述文章内容不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

- 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项,或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
  - 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。

## 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

## 四、风险提示

- 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司 2023 年上半年度各类光刻胶及配套材料营业收入约为 1.5 亿元。公司基于 PCB 光刻胶的优势基础上,积极向外延伸至平板显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料 等应用在显示领域和集成电路等微电子领域的相关产品。敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。
- 3、公司将光刻胶及配套材料延申至光伏领域,目前光伏板块主要包括应用在 BC 电池用光伏绝缘胶、HJT 等铜电镀用光伏感光胶、TOPCon/HJT 及其衍生 TBC/HBC 等 XBC 用抗氢氟酸蚀刻胶、XBC 用抗电镀胶、HJT/XBC/钙钛矿叠层的 0BB 点胶/串胶用光伏封装胶等光伏新技术用胶。其中,BC 电池用光伏绝缘胶已经随着下游量产产能释放实现销售并爬坡,光伏感光胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶、光伏封装胶等产品在小批量送样测试中。公司 2023 年上半年光伏板块实现收入约 1,000 万元左右,目前月销售量根据下游需求释放爬坡至数百万级,截至目前公司光伏用胶收入占公司整体营业收入未达10%,未达到定期报告中需要以"占比 10%以上的产品或服务情况"进行单独列示披露的标准,目前仍占比较小。敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。
- 4、公司应用在华为相关的产品主要是涂料板块消费电子结构件涂料,早期曾受益 手机换机潮、华为手机销量增长及公司国产替代抢占外资供应商份额快速增长,公司涂 料板块应用在与华为项目相关的营业收入分别为2019年16,352.40万元、2020年8,172.00

万元、2021年923.24万元、2022年2,654.87万元、2023年上半年度722.00万元(未经审计),近年受消费电子景气度及华为事项影响,公司涂料板块边际成本增高导致亏损并计提商誉减值,目前仍处于恢复期。截至目前公司与华为项目相关的收入占公司整体营业收入未达10%,未达到定期报告中需要以"占比10%以上的产品或服务情况"进行单独列示披露的标准,目前仍占比较小。目前虽然在华为资源池内并进行正常供货,但仍处于修复期,短时间内很难恢复到消费电子需求旺盛时期的顶峰。公司涂料板块目前经营策略是在稳固消费电子涂料的同时,积极拓展相关新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域的研发应用和市场推广。敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

- 5、公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《股票交易异常波动》,对广大投资者进行了风险提示。公司再次提醒广大投资者,公司股价与同期创业板综指偏离度较大,且高于同行业公司的同期涨幅,敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。
- 6、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-051),敬请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素,审慎决策理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日