证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2023-054

湖北五方光电股份有限公司

关于董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告

田泽云先生、杨良成先生、程涌先生保证向本公司提供的信息内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023年 7月

21日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告

编号：2023-043），公司董事田泽云先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后

的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 21,000 股（不超过公司

总股本的 0.0072%），公司财务总监杨良成先生计划自该公告披露之日起 15个交

易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 16,800 股（不超

过公司总股本的 0.0058%），公司董事会秘书程涌先生计划自该公告披露之日起

15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 63,700股

（不超过公司总股本的 0.0218%）。

近日，公司收到田泽云先生、杨良成先生、程涌先生分别出具的《关于提前

终止股份减持计划的告知函》，田泽云先生、杨良成先生、程涌先生决定提前终

止其股份减持计划。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023 年 8月 31日