证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2023–071

皇氏集团股份有限公司

关于简式权益变动报告书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日披露了《简

式权益变动报告书》（以下简称“报告书”），现对报告书进行更正披露如下：

一、报告书中“第四节 权益变动方式”之“二、本次权益变动的基本情况”

更正前：

股东名称 减持方式 减持期间
减持价格

（元）

减持股数

（股）

本次减持

占当期总

股本比例

（%）

黄嘉棣

大宗交易 2023 年 6 月 19 日 5.41 2,780,000 0.32%

合计  5.41 2,780,000

更正后：

股东名称 减持方式 减持期间
减持价格

（元）

减持股数

（股）

本次减持

占当期总

股本比例

（%）

黄嘉棣

协议转让 2022 年 8 月 29 日 5.31 30,800,000 3.68

被动稀释 2023 年 3 月 6 日 - - 1.00

大宗交易 2023 年 6 月 19 日 5.41 2,780,000 0.32

合计  - 33,580,000 5.00

注：相关股权比例按四舍五入保留两位小数计算。

公司对 2023 年 6 月 20 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告

编号：2023-070）的相应内容进行同步更正。

二、报告书中“第四节 权益变动方式”之“四、信息披露义务人为上市公

司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织

应当披露的基本情况”

（一）上市公司董事、监事、高级管理人员及员工在上市公司中拥有权益的

情况

更正前：

姓名 职务 持股数量 持股种类 持股比例

封业波 独立董事 0 无 0

更正后：

姓名 职务 持股数量（股） 持股种类 持股比例（%）

陈亮 独立董事 0 无 0

补充：

姓名 职务 持股数量（股） 持股种类 持股比例（%）

吕德伟 财务负责人 450,000 限售股 0.05

三、报告书中“附表一  简式权益变动报告书”

更正前：

基本情况

上市公司名称 皇氏集团股份有限公司 上市公司所在地 广西南宁市

股票简称 皇氏集团 股票代码 002329

3

信息披露义务人名称 黄嘉棣 信息披露义务人注册地 南宁市

拥有权益的股份数量变化
增加 □    减少 √

不变，但持股人发生变化 □ 有无一致行动人 有 □   无 √

信息披露义务人是否为上市

公司第一大股东
是 √  否 □

信息披露义务人是否为

上市公司实际控制人
是 √  否 □

权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易  □             协议转让 □

国有股行政划转或变更       □            间接方式转让 □

取得上市公司发行的新股    □             执行法院裁定  □

继承 □      赠与 □

其他 □（请注明）√  大宗交易

信息披露义务人披露前拥有

权益的股份数量及占上市公

司已发行股份比例

股票种类：普通股

持股数量：263,023,388股

持股比例：31.40%

本次权益变动后，信息披露

义务人拥有权益的股份数量

及变动比例

股票种类：普通股

变动数量：2,780,000股

变动比例：0.32%

在上市公司中拥有权益的股

份变动的时间及方式

时间：2022年8月3日

方式：股份协议转让

时间：2022年3月6日

方式：限制性股票增发

时间：2023年6月19日

方式：通过证券交易所的大宗交易

是否已充分披露资金来源 不适用

信息披露义务人是否拟于未

来12个月内继续增持

是 □  否 □

信息披露义务人在未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益

的股份

信息披露义务人在此前6个

月是否在二级市场买卖该上

市公司股票

是 □  否 √

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持

时是否存在侵害上市公司和

股东权益的问题

是 □  否 √

控股股东或实际控制人减持

时是否存在未清偿其对公司

的负债，未解除公司为其负

债提供的担保，或者损害公

司利益的其他情形

是 □  否 √

本次权益变动是否需取得批

准
不适用

是否已得到批准 不适用

更正后：

基本情况

上市公司名称 皇氏集团股份有限公司 上市公司所在地 广西南宁市

股票简称 皇氏集团 股票代码 002329

信息披露义务人名称 黄嘉棣 信息披露义务人注册地 南宁市

拥有权益的股份数量变化
增加 □    减少 √

不变，但持股人发生变化 □
有无一致行动人 有 □   无 √

信息披露义务人是否为上市

公司第一大股东
是 √      否 □

信息披露义务人是否为

上市公司实际控制人
是 √   否 □

权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易  □             协议转让 √

国有股行政划转或变更       □            间接方式转让 □

取得上市公司发行的新股    □             执行法院裁定  □

继承 □      赠与 □

其他 √ 通过大宗交易、被动稀释

信息披露义务人披露前拥有

权益的股份数量及占上市公

司已发行股份比例

股票种类：普通股

持股数量：263,023,388股

持股比例：31.40%

本次权益变动后，信息披露

义务人拥有权益的股份数量

及变动比例

股票种类：普通股

变动后持股数量：229,443,388股

变动后持股比例：26.40%

在上市公司中拥有权益的股

份变动的时间及方式

时间：2022年8月29日

方式：股份协议转让

时间：2023年3月6日

方式：因实施限制性股票激励计划，导致持股比例被动稀释

时间：2023年6月19日

方式：通过证券交易所的大宗交易

是否已充分披露资金来源 不适用

信息披露义务人是否拟于未

来12个月内继续增持

是 □  否 □

信息披露义务人在未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益

的股份

信息披露义务人在此前6个

月是否在二级市场买卖该上

市公司股票

是 □  否 √

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持

时是否存在侵害上市公司和

股东权益的问题

是 □  否 √

控股股东或实际控制人减持

时是否存在未清偿其对公司

的负债，未解除公司为其负

债提供的担保，或者损害公

司利益的其他情形

是 □  否 √

本次权益变动是否需取得批

准
不适用

是否已得到批准 不适用

                                             皇氏集团股份有限公司

                                             董  事  会

二〇二三年六月二十一日