证券代码：300495              证券简称：*ST 美尚              公告编号：2023-079

美尚生态景观股份有限公司

关于实际控制人所持部分股份被执行暨其所持股份

可能被强制执行的提示性公告

特别提示：

1、控股股东王迎燕女士本次股票被执行的情况未对公司治理结构及持续经营产生影

响，未导致公司控制权发生变更。

2、本次减持是因法院强制执行和协助执行造成的被动减持，控股股东被动减持了质押

给广发证券的公司股票1,474,310股、质押给潘乃云的公司股票719,531股，合计2,193,841

股。（1）2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 11 日，控股股东被动减持了质押给广发证券的

公司股票 3,954,706 股，占公司总股本的 0.59%。截至本公告披露日，控股股东被动减持了

质押给广发证券的公司股票合计 5,429,016 股，占公司总股本的 0.81%。根据控股股东与广

发证券友好协商并一致达成的相关协议，控股股东质押给广发证券的股份中剩余

125,460,818 股（占公司总股本 18.61%）存在因强制执行而被动减持的风险。（2）根据滨

湖法院作出的（2023）苏 0211 执 294 号《协助执行通知书》，控股股东质押给潘乃云的股

份中剩余 5,495,138 股（占公司总股本 0.81%）存在因强制执行而被动减持的风险。（3）

控股股东持有的质押给湘江集团的公司股票 50,294,229 股（占公司总股本 7.46%）及其一

致行动人徐晶先生持有的质押给湘江集团的公司股票 5,317,796 股（占公司总股本 0.79%）

存在因强制执行而被动减持的风险。实际减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

根据前述股票执行情况，控股股东及其一致行动人所持有的公司股票合计 186,567,981

股（占公司总股本 27.67%）存在因强制执行而被动减持的风险，该情形可能对公司的股权

结构产生影响，存在可能导致公司控股股东、实际控制权的变更风险。

3、公司及公司控股股东因信息披露违法违规等于 2021 年 12 月收到中国证券监督管理

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382021054 号）、（编号：证监立案

字 0382021055 号），控股股东于 2022 年 7 月收到中国证券监督管理委员会下发的《立案

告知书》（编号：证监立案字 0382022018 号），目前公司及控股股东正在被立案调查中。

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年

修订）》中第九条：具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公

司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（二）大股东因违反证

券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（三）法律、行政法规、部门

规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其他情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）控股股东王迎燕女

士因与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股票质押式回购交易纠纷一案，

广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出（2022）粤 01 民初 30 号《民事判决

书》，该判决已生效并由广州中院强制执行控股股东持有的质押给广发证券的美尚生态股

票 130,889,834 股，执行案号为（2022）粤 01 执 4642 号。2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4

月 11 日期间，控股股东质押给广发证券的公司股份被动减持了 3,954,706 股，占公司总股

本的 0.59%，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持部分股份被执行暨

其所持股份可能被强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-027、2023-030、2023-035、

2023-036、2023-040）。

控股股东王迎燕女士因与潘乃云先生的民间借贷一案，无锡市滨湖区人民法院（以下

简称“滨湖法院”）作出了（2023）苏 0211 民初 41 号《民事判决书》，该判决已生效并

由滨湖法院协助执行控股股东持有的质押给潘乃云先生的美尚生态股票 6,214,669 股，按

照市场价对前述证券卖出，相应款项扣划到滨湖法院处理，执行案号为（2023）苏 0211 执

294 号。

一、本次股份被执行的情况

1.本次股份被执行的基本情况

公司于近期收到公司控股股东王迎燕女士的《告知函》，其所持的公司无限售条件流

通股 2,193,841 股被卖出。本次控股股东部分股份被动减持的具体情况如下：

3

股东名称 减持方式 减持期间 成交均价（元/股） 减持股数 占公司总股本比例

王迎燕
集中竞价

交易

2023.6.6 1.92 1,449,521 0.2150%

2023.6.6 1.88 707,431 0.1049%

2023.6.7 1.85 24,789 0.0037%

2023.6.7 1.77 12,100 0.0018%

合计 2,193,841 0.3254%

注：表中比例数据保留四位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。

2023年6月6日，交易金额为4,115,435.07元；2023年6月7日，交易金额为67,276.65

元。本次减持交易金额合计为 4,182,711.72 元。

2.股份被执行的原因及进展情况

（1）控股股东于 2020 年 11 月 9 日、2020 年 11 月 11 日质押了其所持股份合计

85,496,100 股，质权人为广发证券，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日披露的《关于

控股股东部分股份解除质押及股票质押的公告》（公告编号：2020-102）；于 2020 年 12

月 4 日质押了其所持股份 4,539,734 股，质权人为广发证券，具体内容详见公司于 2021 年

1 月 15 日披露的《关于控股股东及其一致行动人股份质押后续进展的公告》（公告编号：

2021-003）。根据前述质押情况，控股股东合计质押给广发证券的股份数量为 130,889,834

股。

本次被执行股份 1,474,310 股系因控股股东与广发证券的股票质押融资业务债务逾期

导致违约，广州中院拟强制执行控股股东持有并质押给广发证券的美尚生态股票

130,889,834 股。

根据上述执行情况，2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 11 日期间，控股股东质押给广发

证券的公司股份被动减持了 3,954,706 股，占公司总股本的 0.59%，截至 2023 年 4 月 11

日，控股股东质押给广发证券的股份中剩余 126,935,128 股（占公司总股本 18.83%）存在

因强制执行而被动减持的风险。前述股份执行情况详见公司披露的《关于控股股东所持部

分股份被执行暨其所持股份可能被强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-027、

2023-030、2023-035、2023-036、2023-040）。

本次控股股东所持的公司股票 1,474,310 股被卖出后，控股股东质押给广发证券的股

份中剩余 125,460,818 股（占公司总股本 18.61%）存在因强制执行而被动减持的风险。

（2）控股股东于 2021 年 4 月 30 日质押了其所持股份 16,705,851 股，质权人为潘乃

云，控股股东于 2021 年 6 月 25 日解质押了其所持有并质押给潘乃云的股份 5,050,000 股，

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日、2021 年 7 月 28 日披露的《关于控股股东及其一致

行动人部分股份解除质押及股票质押的公告》（公告编号：2021-054）、《关于控股股东

部分股份解除质押、质押以及冻结、轮候冻结的公告》（公告编号：2021-090）。根据前

述质押情况，控股股东合计质押给潘乃云的股份数量为 11,655,851 股。

本次被执行股份 719,531 股系因控股股东与潘乃云的借贷纠纷导致违约，滨湖法院拟

协助执行控股股东持有并质押给潘乃云的美尚生态股票 6,214,669 股。

本次控股股东所持的公司股票 719,531 股被卖出后，控股股东质押给潘乃云的股份中

剩余 5,495,138 股（占公司总股本 0.81%）存在因强制执行而被动减持的风险。

（3）公司于 2023 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东收到<执行通知书>暨其所持股份

可能被强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-024），控股股东王迎燕女士持有的质

押给湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）公司股票 50,294,229 股（占

公司总股本 7.46%）及其一致行动人徐晶先生持有的质押给湘江集团的公司股票 5,317,796

股（占公司总股本 0.79%）存在因强制执行而被动减持的风险。

综上，根据上述股票执行情况，控股股东及其一致行动人所持有的公司股票合计

186,567,981 股（占公司总股本 27.67%）存在因强制执行而被动减持的风险，该情形可能

对公司的股权结构产生影响，存在可能导致公司控股股东、实际控制权的变更风险。实际

减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

3.控股股东本次股份被执行前后持股情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

王迎燕

无限售条件股份 192,172,208 28.50% 189,978,367 28.18%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

持有股份 192,172,208 28.50% 189,978,367 28.18%

徐晶

无限售条件股份 15,338,446 2.27% 15,338,446 2.27%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

持有股份 15,338,446 2.27% 15,338,446 2.27%

合计

无限售条件股份 207,510,654 30.77% 205,316,813 30.45%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

合计持有股份 207,510,654 30.77% 205,316,813 30.45%

注：表中数据保留两位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。

二、其他相关说明及风险提示

1、控股股东王迎燕女士本次股票被执行的情况未对公司治理结构及持续经营产生影

响，未导致公司控制权发生变更。

2、本次减持是因法院强制执行和协助执行造成的被动减持，控股股东被动减持了质押

给广发证券的公司股票1,474,310股、质押给潘乃云的公司股票719,531股，合计2,193,841

股。（1）2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 11 日，控股股东被动减持了质押给广发证券的

公司股票 3,954,706 股，占公司总股本的 0.59%。截至本公告披露日，控股股东被动减持了

质押给广发证券的公司股票合计 5,429,016 股，占公司总股本的 0.81%。根据控股股东与广

发证券友好协商并一致达成的相关协议，控股股东质押给广发证券的股份中剩余

125,460,818 股（占公司总股本 18.61%）存在因强制执行而被动减持的风险。（2）根据滨

湖法院作出的（2023）苏 0211 执 294 号《协助执行通知书》，控股股东质押给潘乃云的股

份中剩余 5,495,138 股（占公司总股本 0.81%）存在因强制执行而被动减持的风险。（3）

控股股东持有的质押给湘江集团的公司股票 50,294,229 股（占公司总股本 7.46%）及其一

致行动人徐晶先生持有的质押给湘江集团的公司股票 5,317,796 股（占公司总股本 0.79%）

存在因强制执行而被动减持的风险。实际减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

根据前述股票执行情况，控股股东及其一致行动人所持有的公司股票合计 186,567,981

股（占公司总股本 27.67%）存在因强制执行而被动减持的风险，该情形可能对公司的股权

结构产生影响，存在可能导致公司控股股东、实际控制权的变更风险。

3、公司及控股股东于 2021 年 12 月收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》

（编号：证监立案字 0382021054 号）、（编号：证监立案字 0382021055 号），控股股

东于 2022 年 7 月收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字

0382022018 号），公司及控股股东于 2023 年 4 月 7 日收到相关《行政处罚及市场禁入事先

告知书》（处罚字〔2023〕13 号）。《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》中第九条：具有下列情形之一的，上市公司

大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证

监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未

满六个月的；（二）大股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个

月的；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其他情形。

4、公司将持续关注控股股东所持股份的变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露

义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日