深 圳 证 券 交 易 所

关于对深圳市金百泽电子科技股份有限公

司的关注函

创业板关注函〔2023〕第 219 号

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会：

2023 年 5月 25日至 29日，你公司股价连续 3个交易日

涨停，累计涨幅达 72.84%，与同期创业板综指偏离度较高，

5 月 26 日公司股价触及异常波动情形。你公司于 5 月 26 日

披露的《关于股票交易异常波动的公告》显示，公司未向英

伟达供货，不存在相关收入，仅部分研发的产品方案需要，

有采购英伟达的相关产品。我部对此表示关注，请你公司核

实并补充说明以下事项：

1．请你公司补充说明相关在研产品方案的具体内容、

已投入及拟投入的研发金额、目前研发进展、拟应用场景、

产品落地可行性、预计完成时间、市场需求情况、对公司财

务影响等情况，并向投资者充分揭示相关在研产品方案可能

面临的风险，包括但不限于技术、行业、市场等方面。

2．近期，本所投资者关系互动平台上投资者提问较关

注公司400G光模块产品的相关情况。请你公司说明公司400G

光模块的研发过程、投入金额、技术路径、关键性能参数、

市场需求及主要客户、最近一年及一期实现的销售收入等情

况，并结合相关收入占比、同行业可比公司情况、技术先进

性等情况，说明 400G 光模块产品对公司经营业绩的影响，

并向投资者充分揭示相关产品可能面临的风险。

3．2022年度，你公司实现营业收入 65,166万元，同比

下滑 6.83%，实现归属于母公司股东的净利润 3,387 万元，

同比下滑 34.10%；年报显示，公司业绩下降原因主要为政府

项目收入减少和加大研发投入。请你公司：

（1）结合收入及成本构成、毛利率变动、费用变动等情

况，量化分析公司 2022 年业绩下滑的具体原因和关键影响

因素，与同行业上市公司情况是否一致，相关影响因素是否

具有持续性，你公司拟采取的应对措施；

（2）结合市场整体情况、行业状况、公司 2023 年第一

季度的生产经营情况、同行业上市公司股价走势、媒体报道

等，说明公司近期生产经营等基本面情况及内外部经营环境

是否发生重大变化，分析说明公司近期股价涨幅较大的原

因，与公司基本面、同行业上市公司股价走势是否一致，并

就公司经营情况、股价波动情况进行充分风险提示。

4.请核查你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股

东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖

你公司股票的情况、未来 6个月是否存在减持计划，并报备

3

交易明细和自查报告。

5.请结合你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调

研、回复投资者咨询等情况，说明是否客观、真实、准确、

完整、公平地介绍公司业务实际情况，核实说明你公司在投

资者交流活动中是否向投资者透露对公司股价存在重大影

响的信息，是否存在应披露未披露信息，是否存在违反信息

披露准确性、公平性原则的情形，是否存在迎合市场热点、

影响公司股价的情形。

6.你公司认为需要说明的其他事项。

我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，

在2023年 5月31日前将有关说明材料报送我部并对外披露，

同时抄送深圳证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和

本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露

义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所

创业板公司管理部

2023 年 5 月 30 日