股票代码：000926          股票简称：福星股份        编号：2023-034

湖北福星科技股份有限公司

关于控股股东自愿性承诺到期履行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次控股股东自愿性承诺到期履行完毕时间为 2023 年 5月 20 日；

2、本次自愿性承诺到期解锁的股份数量为 180,359,071 股，占公司总股本

的 19.00%。

一、控股股东原承诺及履行情况

2008 年 11 月 9日，公司控股股东福星集团控股有限公司（以下简称福星集

团）持有公司股份 185,359,071 股，其中包含限售股 180,359,071 股，流通股份

5,000,000 股。福星集团以其持有的限售条件股份 180,359,071 股做出承诺：①

在 2010 年 11 月 9日前不通过二级市场减持福星股份股票；②自 2010 年 11 月 9

日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16元/股（若至出售期

间有派息、送股、资本公积转增等除权事项，对该价格除权）。具体详见公司于

2008 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。截至本公告

之日，经累计分红派息后，上述最低减持价格应由 16元/股调整为 14.55 元/股，

该承诺第①项已履行完毕。

二、控股股东修改相关承诺及履行情况

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股份大会审议通过《关于修改控股股

东相关承诺事项的议案》，控股股东将原承诺②修改为：自本次修改股东承诺相

关议案通过公司股东大会审议之日起 12 个月内，福星集团所持本公司股份中的

180,359,071 股通过二级市场减持价格不低于 14.55 元/股（若上述承诺有效期

间有派息、送股、资本公积转增等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理）。

具体详见公司分别于2021年 5月 29日和 2022年 5月 21日在巨潮资讯网披露的

《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、《第十届监事

会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-021）、《关于修改控股股东相关承

诺事项的公告》（公告编号：2021-022）、《2021 年年度股东大会决议公告》

（公告编号：2022-019）。

截至 2023 年 5月 20 日，上述控股股东自愿性承诺已到期。截至本公告日，

控股股东严格遵守并履行其作出的承诺，未有违反上述承诺的情况。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

                                  2023 年 5月 23 日