证券代码：300529 证券简称：健帆生物  公告编号：2023-055

债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事收到广东证监局警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）于近

日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对雷雯采取出具警示函

措施的决定》，现将具体内容公告如下：

一、警示函的主要内容

雷雯于 2020 年 4 月起担任公司董事。2023 年 1 月 12 日，雷雯的母亲蔡招

招通过二级市场交易方式买入健帆生物股票 2,000 股，成交金额 64,000 元；于

2023 年 1 月 13 日卖出健帆生物股票 2,000 股，成交金额 64,740 元。以上交易行

为违反了《证券法》第四十四条的相关规定，构成短线交易。根据《证券法》第

一百七十条的规定，广东证监局决定对雷雯采取出具警示函的行政监管措施。

二、相关说明

1、上述短线交易的具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事亲属短线交易的公告》（公

告编号 2023-008），蔡招招女士本次短线交易产生的收益为 740 元，已于公告当

日全数上缴公司。

2、公司高度重视此事，将切实加强董事、监事、高级管理人员及其他相关

部门人员对《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法

律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件的再次发生，切

实保障广大中小股东的利益。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

                       2023 年 5 月 19 日 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