证券代码：002426          证券简称：胜利精密           公告编号：2023-023

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司控股股东签署《股份转让协议》及《表决权委托协

议》暨权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）

控股股东、实际控制人高玉根先生于近日与苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）签署了《股权转让协议》，拟通过大宗交易方

式向古玉鼎若分两期转让其持有的 68,830,000 股股份，占公司总股本的 2%；双

方于同日签署《表决权委托协议》，约定自上述股份交易的各期交割日期起，古玉

鼎若将其届时所持股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、

参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。此

外，古玉鼎若将根据深交所相关监管规则，在各期股份交易完成后六个月内不得

转让其受让的股份（具体减持限制应以届时有效的中国证监会及深圳证券交易所

减持规则为准）。

2、本次 2%股权转让前，高玉根先生持有公司 346,055,941 股股份，其一致

行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富乐成”）持有公

司 3,289,133 股股份，合计占公司总股本的 10.16%，拥有 10.16%的表决权比例；

若本次 2%股权转让完成后，高玉根先生持有公司 277,225,941 股股份，其一致行

动人富乐成持有公司 3,289,133 股股份，合计占公司总股本的 8.16%，拥有 10.16%

的表决权比例。本次股权转让完成前后，高玉根先生拥有的表决权比例保持不变。

3、本次股权转让事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，亦不会

导致公司实际控制权发生变更，后续公司将持续关注该事项的进展情况，并及时

履行信息披露义务。

一、本次股权转让事项的基本情况

公司于近日收到控股股东、实际控制人高玉根先生的通知，高玉根先生与古

玉鼎若签署了《股权转让协议》，拟通过大宗交易方式向古玉鼎若分两期转让其持

有的 68,830,000 股股份，占公司总股本的 2%，并于同日签署《表决权委托协议》，

约定自上述股份交易的各期交割日期起，古玉鼎若将其届时所持股份的除收益权

和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、全部表决权、征集投票权

以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。

若本次 2%股权转让完成后，高玉根先生持有公司 277,225,941 股股份，其一

致行动人富乐成持有公司 3,289,133 股股份，合计占公司总股本的 8.16%，拥有

10.16%的表决权比例。表决权比例在本次股权转让前后均保持不变，公司控股股

东、实际控制人未发生变化。本次 2%股权转让完成前后，公司控股股东及其一致

行动人股份及表决权变化情况如下：

名称

股份转让、表决权委托前 股份转让、表决权委托后

持 股 数 量

（股）
持股比例

享有表决

权比例

持股数量

（股）
持股比例

享有表决

权比例

高玉根 346,055,941 10.06% 10.06% 277,225,941 8.06% 10.06%

富乐成 3,289,133 0.1% 0.1% 3,289,133 0.1% 0.1%

小计 349,345,074 10.16% 10.16% 280,515,074 8.16% 10.16%

古玉鼎若 - - - 68,830,000 2.00% -

二、本次股权转让的交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

姓名 高玉根

曾用名 无

性别 男

国籍 中国

身份证号码 320504196601******

住所 江苏省苏州市工业园区******

通讯地址 江苏省苏州市工业园区******

是否取得其他国家或者地区的居留权 无

持有公司股权和表决权比例（转让前） 高玉根先生持有公司 346,055,941 股股份，其一

致行动人富乐成持有公司 3,289,133 股股份，合

计占公司总股本的 10.16%，拥有 10.16%的表决

权比例

（二）受让方基本情况

姓名 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91320583MA22MQGPX2

企业类型 有限合伙

成立日期 2020-10-13

出资额 233,000 万元人民币

执行事务合伙人 苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合

伙）

住所 昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B

区 B2栋五层

经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、

资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会

完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理

咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

其他说明 与高玉根先生不存在关联关系

三、协议的主要内容

（一）高玉根先生与古玉鼎若签署的《股权转让协议》

1、交易各方

转让方：高玉根

受让方：苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）

2、主要内容

第一条 转让标的

转让方同意根据本协议约定的条款和条件，分期向受让方转让其所持有的占

目标公司股份比例 2%的标的股份；受让方同意受让前述全部标的股份。

第二条 协议大宗交易

本次股份转让应采用协议大宗交易方式进行，转让方同意按照本协议约定的

条款和条件将其持有的标的股份以大宗交易的方式分期转让给受让方。

第三条 交易流程

3.1 受让方有权于 2023 年 5 月 4 日或之后任一交易日（具体日期由受让方自

主决定，为免疑义，本协议交易流程中所述的日均指对应的交易日，若当天为非

交易日的，则相应顺延至下一交易日）通知转让方进行首期大宗交易，双方应根

据深交所规则分别以成交申报方式向双方证券营业部申报并完成首期大宗交易

（首期大宗交易完成之日以下简称“首期交割日”）。转让方应将其持有的首期标

的股份按目标公司二级市场股票于首期交割日前一交易日的收盘价转让予受让

方。

3.2 受让方有权于转让方股票账户内已有第二期大宗交易的标的股票

（50,830,000 股）当日或其后任一交易日通知转让方进行第二期大宗交易，双方

应根据深交所规则分别以成交申报方式向双方证券营业部申报并完成第二期大宗

交易。转让方应将其持有的第二期标的股份按目标公司二级市场股票于第二期交

割日前一交易日的收盘价转让予受让方。

3.3 双方应严格按照深交所规则，在协议大宗交易申报指令被深交所受理后，

分别按规则提供各项资料履行股票交割过户和付款义务。受让方已知悉，根据深

交所相关监管规则，其受让的股份在交易完成后六个月内不得转让（具体减持限

制应以届时有效的中国证监会及深圳证券交易所减持规则为准）。

第四条 其他条款

《股权转让协议》的其他条款包括表决权委托安排、陈述、保证与承诺、转

让方的履约义务、受让方的履约义务、不可抗力、违约责任、协议生效、解除与

终止、保密、适用法律和争议解决等条款

（二）高玉根先生与古玉鼎若签署的《表决权委托协议》

1、交易各方

甲方：苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（“委托人”）

乙方：高玉根（“受托方”）

2、主要内容

第一条

自双方约定的已完成股份交割的各期交割日起，甲方应将其届时所持该期标

的股份之全部表决权委托给乙方行使（下称“表决权委托”）。

表决权委托是指：除标的股份的收益权和转让权外，甲方将标的股份的会议

召集权、提名和提案权、参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利全

权委托给乙方代为行使。乙方按照《公司法》等有关法律规定和苏州胜利精密制

造科技股份有限公司（“上市公司”）的公司章程，以甲方名义，就上述标的股份

行使股东权利，包括但不限于：

（1）召集、召开、出席上市公司股东大会，对所有根据相关法律法规、行政

规章及其他具有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审

议、表决的事项行使表决权，并签署相关文件；

（2）行使股东提案权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或变更、罢免上

市公司董事、监事、高级管理人员及其他事项的议案；

（3）行使法律法规或者上市公司章程规定的除收益权和转让权、质押权以及

其他直接涉及甲方所持股份处分事宜以外的其他股东权利。

第二条

本协议项下的委托期限自各期标的股份的表决权委托生效之日起至第二期标

的股份的表决权委托生效之日的 12 个月。经双方协商一致，可予以修改或延期。

第三条

自表决权委托生效之日起，因上市公司送股、公积金转增股份、拆分股份、

配股、回购、减资等原因导致甲方所持标的股份发生股份数量或持股比例变动的，

委托的标的股份数量同时作相应调整，受托股份因上述事项而相应增加的股份权

利，也将依照本协议的约定委托至乙方行使。

四、首期大宗交易已完成以及距离前次股份权益变动近 5%的情况

公司于 2023 年 5 月 8 日收到公司控股股东通知，其于 2023 年 5 月 8 日以大

宗交易方式向古玉鼎若转让其持有的公司股份 1,800 万股，转让比例占公司总股

本的 0.523%，交易价格为首期交割日的前一交易日（5 月 5 日）的收盘价 2.05

元/股。

自 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 8 日，控股股东及其一致行动人股份累计

变动 171,794,823 股，占公司总股本的 4.9918%，具体变动情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）
减持股数（股）

占公司总股

本比例

高玉根 司法拍卖 2021.8.4-8.13 3.03 80,000,000 2.3246%

富乐成 集中竞价
2021.5.21-12.31 2.89 69,750,623 2.0267%

2022.6.22-7.1 2.33 4,044,200 0.1175%

小计 153,794,823 4.4688%

高玉根 大宗交易 2023.5.8 2.05 18,000,000 0.5230%

合计 171,794,823 4.9918%

注：高玉根先生本次权益变动的公司股份来源于公司首次公开发行股份取得的股份（包

括资本公积转增部分）；富乐成本次权益变动的公司股份来源于公司 2016 年非公开发行股份

取得的股份。

自 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 8 日，控股股东及其一致行动人权益变动

前后的持股情况如下：

股东名称 股份性质

截至 2021 年 5 月 10 日

持股情况

截至 2023 年 5 月 8 日

持股情况

股数(股)
占公司总股

本比例
股数(股)

占公司总股

本比例

高玉根

合计持有股份 426,055,941 12.38% 328,055,941 9.53%

其中：无限售条件股份 41,855,445 1.22% 68,513,985 1.99%

有限售条件股份 384,200,496 11.16% 259,541,956 7.54%

富乐成

合计持有股份 77,083,956 2.24% 3,289,133 0.1%

其中：无限售条件股份 77,083,956 2.24% 3,289,133 0.1%

有限售条件股份 - - - -

五、其他相关说明

1、高玉根先生是公司控股股东、实际控制人，本次股权转让事项不会对公司

持续生产经营和公司治理结构产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更，

亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

2、本次股权转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，不存在因本次股权转让而违反尚在履行承诺的情形。

公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《股份转让协议》、《表决权委托协议》等

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2023年5月8日