证券代码：002740       证券简称：ST 爱迪尔      公告编号：2023-037 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险

警示暨公司股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票自 2023 年 5 月 4 日开市起停牌一天，自 2023 年 5 月 5 日开市

起复牌。

2、公司股票交易将于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示，届时公

司股票简称将由“ST 爱迪尔”变更为“*ST 爱迪”，公司股票交易日涨跌幅限

制仍为 5%，证券代码保持不变。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2021 年度审

计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，且公司最近三个会计年度扣除

非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。除此外，公司 2021 年度被出具了否

定意见的《内部控制鉴证报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1

条相关规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。

自 2023 年 5 月 5 日开市起公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，具体

情况如下：

一、被实施退市风险警示的原因

1、公司 2022 年度经审计的期末净资产（指合并资产负债表列报的归属于母公司

所有者权益）为-569,098,259.56 元。

2、公司 2022 年度财务报告被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无

法表示意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项及 9.3.3 条相关
规定，公司股票交易将于 2023 年 5 月 4 日开市起停牌一天，自 2023 年 5 月 5

日开市起复牌并被实施退市风险警示，届时公司股票简称将由“ST 爱迪尔”变

更为“*ST 爱迪”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%，证券代码保持不变。

二、被继续实施其他风险警示的原因

1、公司 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，且

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。

2、公司 2022 年度被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的

《内部控制审计报告》。

三、董事会拟采取的措施

1、公司及管理层将全力配合中介机构联合体推进公司重整事宜，以期从根

本上改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道。

2、以包括但不限于上门催收、协商客户以货抵债、通过法律诉讼等多种途

径继续加强对应收账款的催收力度。同时严格执行相关应收账款管理制度，严控

应收账额度并做好风控措施，在后续销售中力争以收现方式结算，严格控制新的

应收账款的产生。

3、继续构建品牌业务团队及优化品牌业务流程，提升各独立品牌在终端的

知名度、美誉度和忠诚度，着重打造品牌价值。利用明星效应、行业展会、新兴

媒体等宣传公司及子公司品牌内涵，深化产品形象；利用直营、加盟店的产品宣

传，提升品牌在终端消费者中的影响力；在巩固和强化现有传统线下渠道的同时，

大力开拓线上新营销渠道，加快线上线下营销融合，致力打造全渠道经营模式，

以期通过规模效应提升议价能力、降低物流及管控成本，提升公司市场获利能力。

4、继续加强与国内各大博物馆院之间的合作，以国宝为创意，围绕出生、

成长、婚姻、事业、福禄、平安等礼赠场景，充分挖掘和利用历史藏品文化资源，

结合当地历史底蕴、文化特色，联袂推出更多具有地方属性的文化创意珠宝产品，

增加公司新的利润增长点。

5、在会计核算、资金统筹、内部控制及财务人员管理等方面加强财务管控，

统一并完善管控体系，开源节流，严控成本及费用支出。

四、其他说明

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

        2023 年 4 月 28 日