# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示:

- 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份,限售起始日 期为 2020 年 10 月 26 日,发行时承诺限售期为 36 个月;
- 2、本次解除首发限售股的股东 14 名,解除限售的股份数量为 17,081,160 股,占公司总股本 28.47%。本次实际可上市流通数量为 5,880,330 股,占总股 本 9.80%:
  - 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月31日(星期二)。

# 一、首次公开发行前已发行股份概况

#### (一) 首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2415号文)核准,浙江大洋生物科 技集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股) 15,000,000 股。经深圳证券交易所《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2020)960号)同意,公司于2020年 10月26日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为 45,000,000 股,首次公开发行后总股本为 60,000,000 股。首发后有限售条件股份数量为 45,000,000 股,合计占公司总股 本的 75.00%; 无限售条件股份数量为 15,000,000 股,占公司总股本的 25%。

公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量共计 17,081,160 股, 占公司总股本的 28.47%,尚未解除的有限售条件股份数量为 0 股,占公司总股 本的 0.000%。

#### (二)公司上市后股本变动情况

自上市之日以来,公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东一共 14 名,分别为陈阳贵、汪贤玉、涂永福、 仇永生、关卫军、郝炳炎、陈荣芳、钱建春、陈旭君、曾邵平、陈寿根、陈寿良、 赵玉梅、陈阳生。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺具体内容如下:

- (一)公司控股股东、实际控制人、董事陈阳贵和公司股东、共同实际控制人、高级管理人员陈旭君承诺:本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。在锁定期满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
- (二)公司股东陈荣芳、曾邵平、陈阳生、赵玉梅、钱建春、陈寿根和陈寿良承诺:本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。
  - (三)公司股东、董事汪贤玉、仇永生、涂永福、关卫军、郝炳炎承诺:本

人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除履行义务。在锁定期满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(四)公司控股股东、实际控制人、董事陈阳贵和公司股东、共同实际控制人、高级管理人员陈旭君及一致行动人陈荣芳、曾邵平、汪贤玉、仇永生、涂永福、关卫军、郝炳炎承诺:本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十七个月至六十个月,上述股东作为一个整体,每十二个月内(分别为第 37 个月至 48 个月期间、第 49 个月至 60 个月期间)减持公司上市前持有的股份数不得超过公司本次发行完成后总股本的 2%(含本数)。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦未对 其进行违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- (一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 31 日 (星期二)。
- (二)本次解除限售股份数量为 17,081,160 股,占公司总股本 28.47%。本次实际可上市流通数量为 5,880,330 股,占总股本 9.80%
  - (三)本次申请解除股份限售的股东人数为14名。

(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股总 数(股)	本次解除限 售股份数量	本次实际可上市 流通数量(股)	备注
1	陈阳贵	5,317,261	5,317,261	1,329,315	注 1
2	汪贤玉	2,879,000	2,879,000	719,750	注 1
3	涂永福	1,760,577	1,760,577	0	注 2
4	仇永生	2,258,000 2,258,000		564,500	注 1
5	关卫军	1,000,000	1,000,000 1,000,000		注 1
6	郝炳炎	802,568	802,568	200,642	注 1
7	陈旭君	330,174	330,174	82,543	注 1
8	陈荣芳	1,580,000	1,580,000	1,580,000
9	钱建春	550,000	550,000	550,000
10	曾邵平	169,826	169,826	169,826
11	陈寿根	157,731	157,731	157,731
12	陈寿良	177,159	177,159	177,159
13	赵玉梅	40,000	40,000	40,000
14	陈阳生	58,864	58,864	58,864

注 1: 股东陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎、陈旭君属于公司董监高人员,根据相关规定及承诺,在锁定期满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。

注 2: 股东涂永福于 2023 年 5 月 19 日因病去世,原任公司副董事长。因其亲属尚未完成继承手续办理,根据相关规定及承诺,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份,且在就任时原定的任期内和原定任期届满后六个月内,每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%。

四、本次解除限售前后股本机构变化情况

股份类型	本次变动前		本次增减变率	力数量(股)	本次变动后
	股数(股)	比例 (%)	增加数量	减少数量	股数(股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	17,917,935.00	29.86	0.00	5,880,330.00	12,037,605.00	20.06
其中: 高管锁 定股	836,775.00	1.39	11,200,830.00	0.00	12,037,605.00	20.06
首发前限售	17,081,160.00	28.47	0.00	17,081,160.00	0.00	0.00

股
二、无限售条件的流通股	42,082,065.00	70.14	5,880,330.00	0.00	47,962,395.00	79.94
三、股份总数	60,000,000.00	100.00	5,880,330.00	5,880,330.00	60,000,000.00	100.00

# 五、备查文件

- (一) 限售股份上市流通申请表;
- (二)股份结构表和限售股份明细表;
- (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日