证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份             公告编号：2022-043

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 本次权益变动属于因减持及非公开发行新增股票导致持股比例被动减少，不触及要

约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙

伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（三人为一致行动人）出具的《简式权益变动报告书》。

孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生因 2019 年 11 月 4 日至 2021 年 7 月 5日期间通过证

券交易所的证券交易及因 2022 年 7 月 15 日公司非公开发行新增股票上市导致持股比例被

动减少，拥有权益的股份占公司已发行股份的比例累计减少 7.21%。根据《上市公司收购管

理办法》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动前后持股情况

序号 股东名称 股份种类

本次变动前 本次变动后

持股数

（股）

持股比例

（%）

持股数

（股）

持股比例

（%）

1 孙伟杰 普通股 212,737,442 22.21% 195,202,733 19.01%

2 王坤晓 普通股 145,781,961 15.22% 133,767,008 13.03%

3 刘贞峰 普通股 119,955,183 12.52% 109,987,545 10.71%

合计 —— —— 478,474,586 49.95% 438,957,286 42.74%

注 1：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰先生持股比例共计减少 7.21%，其中主动减持减少 4.12%，

非公开发行新增股份被动稀释减少 3.08%。

注 2：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上

略有差异，下同。

2、股东股份累计变动情况

（1）股东股份减持情况

股东名称 减持方式 减持期间
成交均价

(元/股)
减持股数（股） 减持比例(%)

孙伟杰

集中竞价 2019/11/4  30.98   50,000  0.01%

大宗交易 2019/11/4  28.83   2,000,000  0.21%

大宗交易 2019/11/5  28.83   1,000,000  0.10%

大宗交易 2019/11/6  28.72   731,200  0.08%

大宗交易 2019/11/7  28.71   1,620,000  0.17%

集中竞价 2019/11/20  31.85   800,000  0.08%

集中竞价 2019/11/21  31.50   500,000  0.05%

大宗交易 2020/1/10  37.21   672,000  0.07%

大宗交易 2020/1/13  36.03   680,028  0.07%

集中竞价 2020/2/21  39.79   1,850,100  0.19%

集中竞价 2020/2/24  39.72   20,500  0.00%

集中竞价 2020/2/25  37.26   1,857,900  0.19%

集中竞价 2020/2/26  37.05   1,700,000  0.18%

集中竞价 2020/2/27  37.39   1,599,900  0.17%

集中竞价 2020/2/28  35.02   700,000  0.07%

大宗交易 2020/3/2  31.14   855,615  0.09%

大宗交易 2021/7/5  38.86  897,466 0.09%

小计 -  -   17,534,709  1.83%

王坤晓

集中竞价 2019/11/4  31.03   50,000  0.01%

大宗交易 2019/11/5  28.83   3,531,000  0.37%

集中竞价 2019/11/20  31.85   700,000  0.07%

集中竞价 2019/11/21  31.38   450,000  0.05%

大宗交易 2020/1/10  36.03   4,234,600  0.44%

集中竞价 2020/2/21  39.78   349,900  0.04%

集中竞价 2020/2/25  37.12   600,000  0.06%

集中竞价 2020/2/26  37.34   300,000  0.03%

集中竞价 2020/2/27  37.36   300,100  0.03%

集中竞价 2020/2/28  34.76   300,000  0.03%

大宗交易 2020/3/2  31.14   585,300  0.06%

大宗交易 2021/7/5  38.86  614,053 0.06%

小计 -  -   12,014,953  1.25%

刘贞峰

集中竞价 2019/11/4  30.79   10,000  0.00%

集中竞价 2019/11/11  29.07   118,400  0.01%

集中竞价 2019/11/12  28.45   300,000  0.03%

集中竞价 2019/11/13  29.28   1,226,000  0.13%

集中竞价 2019/11/15  29.25   745,100  0.08%

集中竞价 2019/11/18  30.77   2,000,000  0.21%

集中竞价 2019/11/19  31.83   1,612,100  0.17%

集中竞价 2019/11/20  31.87   600,000  0.06%

集中竞价 2019/11/21  31.35   350,000  0.04%

集中竞价 2019/11/27  32.73   66,900  0.01%

大宗交易 2020/1/10  36.03   1,793,572  0.19%

大宗交易 2020/3/2  31.14   559,085  0.06%

大宗交易 2021/7/5  38.86  586,481 0.06%

小计 -  -   9,967,638  1.04%

合计 -  -   39,517,300  4.12%

（2）持股比例被动减少

公司非公开发行新增股份 69,098,949 股于 2022 年 7 月 15 日上市，公司总股本增加，

因此导致孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生持股比例被动减少。

二、其他相关说明

1、公司首次公开发行时所作股份限售承诺

公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3人于 2008 年 2 月 18 日承诺，在以下两种情

况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：

(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公司离职后 6 个月内。

在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数

额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司

治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

3、经公司在最高人民法院网查询孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生不属于“失信

被执行人”。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022 年 7月 15 日

	一、本次权益变动的基本情况
	二、其他相关说明