福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 拟被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

- 1、本次拟拍卖标的为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称"公 司")持股 5%以上股东苏日明及其一致行动人狄爱玲合计持有公司股份中的 51.086.831 股股份(其中苏日明 45.938.741 股, 狄爱玲 5.148.090 股)。目前该 拍卖事项尚处于公示阶段,拍卖结果尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。
- 2、苏日明及其一致行动人狄爱玲正在就上述拍卖事项与上海金融法院、爱 建证券有限责任公司等相关方积极磋商中。
- 3、截至本公告日, 苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香所持公 司股份(共 65,088,659 股,占公司总股本比例 14.3348%)均已全部被司法冻结 及司法轮候冻结。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司于2022年6月28日收到持股5%以上股东苏日明的告知函,获悉其所 持公司股份中的 15.921.259 股股份(占公司总股本 3.5064%) 已于 2022 年 6 月 22 日在淘宝网司法拍卖平台(http://sf.taobao.com)完成了公开拍卖,经核实截 至目前已完成股份过户手续。

除此外,苏日明与其一致行动人狄爱玲二者合计持有公司股份中的 51.086.831 股股份(其中苏日明 45.938.741 股, 狄爱玲 5.148.090 股)将于 2022 年7月19日上午10点在淘宝网司法拍卖平台(http://sf.taobao.com/)进行公开 拍卖。具体情况如下:

一、本次股份被拍卖的相关情况

被拍卖股东名称	是否为控股股 东及其一致行 动人	本次涉及股 份数量(股)	占其所持股 份比例	占公司总股本比例	拍卖时间	拍卖机关	拍卖原因
苏日明	否	45,938,741	95.0681%	10.1173%	2022年7月19日10时 至2022年7月20日10 时止(延时除外)	上海金融法院	个人 债务 逾期
狄爱玲	否	5,148,090	35.6435%	1.1338%	2022年7月19日10时 至2022年7月20日10 时止(延时除外)	上海金融法院	个人 债务 逾期

注: 1、本次拟被司法拍卖的股份包括但不限于首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份、非公开定向增发的股份。

2、本次拟被司法拍卖的 51,086,831 股股份展示价合计为 152,564,951.68 元,具体起拍价以起拍日(2022 年 7 月 19 日) 前 20 个交易日的收盘均价的 90%乘以拍卖总股数为准(数据源自淘宝网司法拍卖平台公示信息)。

二、截至本公告日,持股 5%以上股东苏日明及其一致行动人所持公司股份 累计被冻结及拍卖的情况

1、累计被冻结情况:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份 比例	占总股本比例
苏日明	48,321,915	10.6422%	48,321,915	100%	10.6422%
狄爱玲	14,446,913	3.1817%	14,446,913	100%	3.1817%
苏永明	8,000	0.0018%	8,000	100%	0.0018%
苏清香	2,311,831	0.5091%	2,311,831	100%	0.5091%
合计	65,088,659	14.3348%	65,088,659	100%	14.3348%

2、累计被拍卖情况:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	累计被拍卖数量(股)	占其所持股 份比例	占总股本比例
苏日明	48,321,915	10.6422%	15,921,259	32.9483%	3.5064%
狄爱玲	14,446,913	3.1817%	4,851,910	33.5844%	1.0686%
合计	62,768,828	13.8239%	20,773,169	33.0947%	4.5750%

三、股东承诺及履行情况

股东名称	承诺情况	履行情况	l
------	------	------	---

苏日明、狄爱玲

自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人 管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每 年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内,不转 让所持有的公司股份。本人在申报离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五 十。

履行中

四、本次司法拍卖对公司的影响及相关风险提示

- 1、本次司法拍卖事项不会对公司生产经营产生重大影响。
- 2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段,拍卖结果尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
- 3、截至本公告日,持股 5%以上股东苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明、 苏清香所持公司股份(共 65,088,659 股,占公司总股本比例 14.3348%)均已全 部被司法冻结及司法轮候冻结。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将持续关注该事项的进展情况,同时督促上述相关股东遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 29 日