证券代码：300051         证券简称：ST 三五          公告编号：2022-021

厦门三五互联科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人所持部分股份被司法拍卖的

进展暨权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动属于因执行司法裁定而导致的股东持股变动，不触及要约

收购，也不会导致公司控制权发生变更；

2、鉴于龚少晖先生股份质押率较高并均已到期，且全部股份处于冻结（含轮

候冻结、司法再冻结）状态，不排除质权人和/或债权人对相关股份采取平仓、过

户、申请强制执行措施进而导致龚少晖先生所持股份继续被动减持的可能，请投

资者注意相关风险。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）近日收到股东龚少晖先生

及万久根先生发来的《简式权益变动报告书》，根据报告书显示，公司控股股东、

实际控制人龚少晖先生部分涉及被拍卖的股份已发生权益变动，现将龚少晖先生

股份被拍卖进展及相关股东所持股份权益变动情况公告如下：

一、 本次拍卖的进展情况

本次被拍卖的 19,000,000 股公司无限售流通股股票，系公司控股股东龚少晖

先生与申请执行人深圳担保集团有限公司发生相关纠纷，深圳担保集团有限公司

股东龚少晖先生、万久根先生保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息

一致。

向法院申请强制执行措施所致，占本次权益变动前其所持公司股份数量的 18.91％，

占公司总股本的 5.20％，具体内容见公司于 2021 年 11 月 30 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控

股股东、实际控制人所持部分股份将被拍卖、变卖暨可能被动减持股份的公告》

（公告编号：2021-247）。上述股份已于 2022 年 1 月 14 日通过司法拍卖网络平台

竞价成交，万久根先生以最高应价胜出，详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资

讯网披露的《关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法拍卖的进展公告》

（公告编号：2022-003）。

万久根先生于近日收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2021）粤 03执 3587

号之二《执行裁定书》，万久根先生已确定拥有本次拍卖股票的所有权。主要裁

定内容如下：一、解除对被执行人龚少晖证券账户内持有的证券简称“ST 三五”

（证券代码：300051，证券性质：无限售流通股）6000000 股（托管单元 012000）

及 13000000 股（托管单元 080200），共计 1900 万股股票的冻结；二、将被执行

人龚少晖证券账户内持有的证券简称“ST 三五”（证券代码：300051，证券性质：

无限售流通股）1900 万股股票以人民币 88437500 元的价格强制转让给买受人万久

根所有。该股票所有权自本裁定送达买受人时起转移。上述财产过户时转让双方

应缴交的一切税、费及其他费用均由买受人负担。买受人应持本裁定自送达之日

起三十日内到主管部门迳行办理产权过户手续。本裁定送达后即发生法律效力。

二、本次权益变动前后相关股东持股情况

本次权益变动属于因执行司法裁定而导致的股东被动减持，其中由深圳市高

新投集团有限公司向法院申请强制执行的 9,500,000 股股份拍卖已完成过户，由深

圳担保集团有限公司向法院申请强制执行的 19,000,000 股股份拍卖已作出司法裁

定。龚少晖先生所持公司股份变动情况较前次披露权益变动报告书已累计达到

5%。

本次权益变动前，龚少晖先生持有公司股份 109,977,735 股，占公司总股本的

30.07%（其中 33,000,000 股股份对应的表决权已委托给财达证券股份有限公司行

使，享有表决权的公司股份数为 76,977,735 股，占公司总股本的 21.05%），为公司

控股股东、实际控制人；深圳市高新投集团有限公司、万久根先生未持有公司股

票。

本次权益变动后，龚少晖先生持有公司股份 81,477,735 股，占公司总股本的

22.28%（其中享有表决权的公司股份数为 48,477,735 股，占公司总股本的 13.26%）；

深圳市高新投集团有限公司持有公司股份 9,500,000 股，占公司总股本的 2.60%；

万久根先生持有公司股份 19,000,000 股，占公司总股本的 5.20％。公司控股股东、

实际控制人仍为龚少晖先生，万久根先生成为公司持股 5%以上股东。

具体情况如下：

本次权益变动前

股东名称 股份性质 持股数量（股）
占总股

本比例

拥有表决权股数

（股）

占总股

本比例

龚少晖

无限售流通

股

109,977,735 30.07% 76,977,735 21.05%

深圳市高新

投集团有限

公司

0 0% 0 0%

万久根 0 0% 0 0%

本次权益变动后

股东名称 股份性质 持股数量（股）
占总股

本比例

拥有表决权股数

（股）

占总股

本比例

龚少晖

无限售流通

股

81,477,735 22.28% 48,477,735 13.26%

深圳市高新

投集团有限

公司

9,500,000 2.60% 9,500,000 2.60%

万久根 19,000,000 5.20% 19,000,000 5.20%

（注：上表中合计数如与各加数之和在尾数上存在差异，均为四舍五入造成）

三、其他相关说明

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不存在损害其他股东利益的

情形，所涉及股东/信息披露义务人已按照规定就本次权益变动编制了《简式权益

变动报告书》，符合相关法律法规的要求。具体内容见公司于 2022 年 4 月 25 日

在巨潮资讯网披露的《厦门三五互联科技股份有限公司简式权益变动报告书（龚

少晖）》、《厦门三五互联科技股份有限公司简式权益变动报告书（万久根）》。

四、备查文件

1、广东省深圳市中级人民法院出具的（2021）粤 03 执 3587 号之二《执行裁

定书》；

2、龚少晖先生、万久根先生分别出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日