证券代码：000815    证券简称：美利云    公告编号：2022—013

中冶美利云产业投资股份有限公司

股东减持计划期限届满公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公

司持股 5%以上股东赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“赛伯乐”）

及其一致行动人吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“卓创众银”）、北京云诺投资中心（有限合伙）（以下简

称“北京云诺”）和宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“宁波赛客”）的股份减持计划，详情请见《中冶美利云产业投资

股份有限公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：

2021-035）。

赛伯乐及其一致行动人计划减持股份如下：

1、通过证券交易所集中竞价交易则自该公告发布之日起 15个交

易日后的六个月内合计减持股份不超过 13,905,260 股，不超过公司

总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交

易减持股份合计总数不超过公司股份总数的 1%。

2、通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为该减持计划公告

之日起 3 个交易日之后的六个月内合计减持股份不超过 27,810,520

股，不超过公司总股本的 4%，且在任意连续 90个自然日内减持股份

总数合计不超过公司股份总数的 2%，并且受让方在受让后六个月内

不得转让所受让的股份。

3、如通过协议转让方式进行减持，则遵守以下规定：

自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后实施，且单个受让方的

受让比例不低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的

规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易

所业务规则另有规定的除外；

通过协议转让方式减持股份后，转让方及受让方于减持后六个月

内的任意连续 90日通过集中竞价交易减持股份数量不超过公司股份

总数的 1%。

若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事

项，将对拟减持股份数量进行相应调整。

若减持后赛伯乐及其一致行动人不再具有大股东身份，赛伯乐及

其一致行动人及受让方于减持后六个月内的任意连续 90 日通过集中

竞价交易减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，并按照大股东通

过集中竞价交易减持股份的要求进行信息披露。

截止公告日，本次减持计划期限届满。现将相关减持情况具体公

告如下：

一、减持情况

1、减持股份情况
减持主体 减持日期 减持人 减持方式
减持数量

（股）

占总股本

比例（%）

赛伯乐 - - - 0 0

宁波赛客 - - - 0 0

卓创众银

2021 年 12 月 22 至

2022 年 4 月 20 日
- 大宗交易 3,351,737 0.48

2021年11月30日至

2022 年 4 月 20 日
- 集中竞价 4,690,500 0.67

       小计 8,042,237 1.15

北京云诺

2021年11月15日至

2022 年 4 月 20 日
- 大宗交易 6,921,700 1

2021年10月15日至

2022 年 4 月 20 日
- 集中竞价 7,132,600 1.03

小计 14,054,300 2.03

共计 22,096,537 3.18

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本期减持前持有股份 本期减持后持有股份

股数(股)

占总股

本比例

(%)

股数(股)
占总股本

比例(%)

赛伯乐 无限售条件股份 68,093,385 9.79 68,093,385 9.79

卓创众银 无限售条件股份 18,167,716 2.61 10,125,479 1.46

宁波赛客 无限售条件股份 1,379,190 0.20 1,379,190 0.20

北京云诺 无限售条件股份 17,702,830 2.55 3,648,530 0.52

合计 105,343,121 15.15 83,246,584 11.97

二、其他相关说明

1、上述股东减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公

司基本面未发生重大变化。

2、本次减持计划已经到期，赛伯乐及其一致行动人如未来有减

持公司股票的计划，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关

法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股东名册

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                            2022 年 4月 22 日