证券代码：002714

优先股代码：140006

债券代码：127045

证券简称：牧原股份

优先股简称：牧原优 01

债券简称：牧原转债

公告编号：2022-

牧原食品股份有限公司

关于优先股赎回结果暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、牧原优 01 最后交易日：2022 年 12 月 23 日

2、牧原优 01 赎回登记日：2022 年 12 月 23 日

3、牧原优 01 停止交易日：2022 年 12 月 26 日

4、牧原优 01 赎回款到账日：2022 年 12 月 26 日

5、牧原优 01 赎回价格：106.80 元/股（含税）

6、牧原优 01 摘牌日：2022 年 12 月 29 日

一、优先股赎回基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日发行第一

期优先股 24,759,300 股（以下简称“牧原优 01”、优先股代码“140006”）。根据

《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发

行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日

全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。

2022 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于赎

回优先股的议案》，同意公司全部赎回“牧原优 01”事项，赎回价格为优先股票

面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付优先股股息（6.8 元/股）。赎

回时间为 2022 年 12 月 26 日。

二、优先股赎回时间安排

1、牧原优 01 最后交易日：2022 年 12 月 23 日

2、牧原优 01 赎回登记日：2022 年 12 月 23 日

3、牧原优 01 停止交易日：2022 年 12 月 26 日

4、牧原优 01 赎回款到账日：2022 年 12 月 26 日

三、优先股赎回结果及款项交付情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）提供的数据，牧原优 01 赎回数量为 2,475.93 万股，赎回价格为 106.80

元/股（含税），本次赎回牧原优 01 共计支付赎回款 264,429.324 万元。

2022 年 12 月 22 日，公司将牧原优 01 赎回款 264,429.324 万元足额划至中

国结算深圳分公司指定银行账户。2022 年 12 月 26 日，中国结算深圳分公司将

赎回款划付至 2022 年 12 月 23 日登记在册的牧原优 01 股东的资金账户。

2022 年 12 月 27 日，公司收到中国结算深圳分公司《债券赎回结果报表》，

公司牧原优 01 全部完成赎回。

四、优先股赎回影响

公司目前现金流充足，本次全部赎回牧原优 01 对公司财务状况及经营成果

无重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次牧

原优 01 赎回完成后，公司优先股总股份由 2,475.93 万股变更为 0 股。

五、优先股摘牌安排

自 2022 年 12 月 29 日起，牧原优 01 将从深圳证券交易所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0377-65239559

传真电话：0377-66100053

七、备查文件

《中国结算深圳分公司债券赎回结果报表》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

                                    董 事 会

2022 年 12 月 29 日