证券代码：300078               证券简称：思创医惠      公告编号：2022-098

债券代码：123096               债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于公司股东部分股份被司法轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东章笠

中先生的通知函，获悉章笠中先生所持有的公司部分股份被司法轮候冻结，现将

相关情况公告如下：

一、股东股份被轮候冻结的基本情况

1、本次股份被轮候冻结基本情况

股东

名称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次轮候冻

结股份数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

是否为限售股

及限售类型

委托日 轮候期限

轮候机

关

原因

章笠

中

是

10,000,000 40.65% 1.15%

高管锁定股

2022 年 9

月 16 日

36 个月

杭州市

上城区

人民法

院

轮候冻结

602,150 2.45% 0.07%

合计 10,602,150 43.10% 1.22% — — — — —

注：截至本公告披露日，上述被轮候冻结股份尚未解除质押，具体内容详见公司披露在

巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

2、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况如

下：

股东名称

持股数量

（股）

持股比例

累计被冻结

数量（股）

累计被标记

数量（股）

合计占其所

持股份比例

合计占公司

总股本比例

云海链控股股

份有限公司

60,858,803 7.03% - - - -

杭州思创医惠

集团有限公司

30,053,809 3.47% 5,762,382 - 19.17% 0.67%

章笠中 24,601,203 2.84% 23,707,481 - 96.37% 2.74%

合计 115,513,815 13.34% 29,469,863 - 25.51% 3.41%

3、股东股份累计被司法轮候冻结的情况

股东名称

持股数量

（股）

持股比例

累计被轮候冻结

数量（股）

合计占其所持股

份比例

合计占公司总

股本比例

云海链控股股

份有限公司

60,858,803 7.03% - - -

杭州思创医惠

集团有限公司

30,053,809 3.47% - - -

章笠中 24,601,203 2.84% 10,602,150 43.10% 1.22%

合计 115,513,815 13.34% 10,602,150 9.18% 1.22%

二、其他说明

1、章笠中先生为公司第一大股东云海链控股股份有限公司的一致行动人。

上述诉讼事项为股东个人案件，不会对公司生产经营产生影响。上述司法冻结股

份存在被司法处置的风险，增加了公司第一大股东发生变更的不确定性，敬请投

资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并督促股东按照相关法

律法规及时履行信息披露义务。

2、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资

讯 网。公司所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投

资者关注公司公告，注意投资风险。

三、备查文件

1、通知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

                                               2022 年 10 月 18 日