证券代码：002360          证券简称：同德化工          公告编号：2021-065

债券代码：128103         债券简称：同德转债

关于补充披露公司董监高减持公司可转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月10日披露了《关

于不提前赎回同德转债的提示性公告》，根据《可转换债券管理办法》的有关要求，

现需补充披露公司的实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、

监事、高级管理人员在决定行使或者不行使赎回权的前的六个月内交易公司可转

债的情况，在六个月内只有公司控股股东、实际控制人、董事长张云升卖出共持

有公司可转债35500张，具体情况如下:

姓名 交易日期 交易方向 成交数量

(张)

成交价格

(元/张)

成交金额

(元)

公司控股股

东、实际控制

人、董事长张

云升

2021.2.22 卖出 8860 190 1683400

2021.2.10 卖出 30 195.64 5869.2

2021.5.19 卖出 26610 180 4789800

合计   35500  6479069.2

除上述补充披露的内容外，公司《关于不提前赎回同德转债的提示性公告》

中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年9月7日