证券代码：300210         证券简称：森远股份        公告编号：2021-036

鞍山森远路桥股份有限公司关于

控股股东、实际控制人误操作买入公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日收到

公司控股股东、实际控制人郭松森先生的通知，获悉郭松森先生在以集中竞价交

易方式实施减持计划过程中，因其配偶误操作，错误的进行了买入操作，现将具

体情况公告如下：

一、已披露减持计划具体内容

2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的

预披露公告》（公告编号：2021-033），为了偿还海通证券股份公司股票质押借

款及利息、减少股票质押数量及降低质押率，持有公司股份 151,789,982 股（占

公司总股本比例 31.35%）的股东郭松森先生计划以集中竞价、大宗交易方式减

持本公司股份，减持数量不超过 19,368,700 股（占公司总股本比例 4%）。其中

以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实

施，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；

通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实

施，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

二、减持计划实施基本情况

2021 年 7 月 22 日至 8月 18 日，郭松森先生以集中竞价交易方式累计减持

公司股票 3,124,200 股，占公司总股本的 0.645%，其中 2021 年 8 月 18 日以竞

价交易方式减持过程中，因其配偶误操作，将 “卖出”误操作为“买入”，错误

买入公司股票 7,700 股，占公司总股本的 0.002%，具体情况如下：

股东名称 交易日期 交易方向 交易均价（元） 交易股数（万股） 交易金额（元）

郭松森

2021.7.22 卖出 4.09 11 450,400

2021.7.23 卖出 3.99 50.53 2,017,133

2021.8.4 卖出 4.01 1 40,100

2021.8.5 卖出 4.01 15 602,000

2021.8.6 卖出 4.01 16 641,800

2021.8.9 卖出 4.05 18 729,300

2021.8.10 卖出 4.13 53.7 2,219,660

2021.8.11 卖出 4.21 89.05 3,750,315

2021.8.12 卖出 4.29 10 429,000

2021.8.13 卖出 4.24 13.14 557,392

2021.8.17 卖出 4.18 4 167,000

2021.8.18 卖出 4.11 31 1,272,900

合计 4.12 312.42 12,877,000

2021.8.18 买入 4.08 0.77 31,416

三、本次股份变动前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

郭松森

合计持有股份 151,789,982 31.35 148,665,782 30.70

其中：无限售条件

股份

151,789,982 31.35 148,665,782 30.70

有限售条件股份 0 0 0 0

四、本次交易的处理情况及公司采取的措施

1、公司接到控股股东、实际控制人郭松森先生的通知后，高度重视，向郭

松森先生调查了解相关情况，经核实，郭松森先生股票账户系其配偶操作，在发

现误操作时立刻停止了股票减持操作并告知公司。郭松森先生已向公司致歉并承

诺以后会积极学习相关法律法规，严格遵守相关制度，其就本次操作失误给公司

和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

2、公司董事会要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上

的股东高度重视并认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，杜绝此

类事件再次发生。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日