证券代码：002079  证券简称：苏州固锝  公告编号：2021-057

苏州固锝电子股份有限公司

关于控股股东减持计划数量过半的进展情况

暨权益变动的提示性公告

控股股东苏州通博电子器材有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于控股股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公

司经营活动产生影响。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”或“上市公司”）

于近日收到控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）出具的《减

持计划实施情况告知函》、《苏州固锝电子股份有限公司简式权益变动报告书》（以

下简称“权益变动报告书”）。2021年6月24日至7月23日期间，苏州通博通过大宗交

易和集中竞价方式减持公司股票12,153,800股，占本次计划减持股份数的1.5044 %，

减持数量过半；同时自2020年6月24日至2021年7月23日期间，苏州固锝控股股东苏州

通博及一致行动人吴念博先生因通过集中竞价、大宗交易等方式减持，以及苏州固锝

总股本变动导致的被动稀释，合计持股比例由31.7822%减少至26.7822%，变动比例为

5.0000%。相关情况参见公司2020年2月19日、2020年6月29日、2020年12月10日、2021

年6月11日、2021年6月19日、2021年7月17日、2021年7月24日刊载于指定媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-004、

2020-046、2020-094、2021-042、2021-043、2021-054、2021-056），具体如下：

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，苏州通博持有苏州固锝股份230,580,052股,占苏州固锝总股本

727,971,487股的31.6743%；吴念博先生直接持有苏州固锝785,450股，占苏州固锝总

股本的0.1079%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝231,365,502股，占苏州固

锝总股本的31.7822%。

2020年6月24日,苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州固锝股份2,841,700

股,减持后持有苏州固锝股份227,738,352股，占苏州固锝总股本727,971,487股的

31.2840%；吴念博先生直接持有苏州固锝785,450股，占苏州固锝总股本的0.1079%。

苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝228,523,802股，占苏州固锝总股本的

31.3919%。

2020年9月，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏州固锝电子股份有限公

司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可[2020]2474号），核准苏州固锝向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司发行

9,537,601股股份、向昆山双禺投资企业（有限合伙）发行1,629,168股股份、向汪山

发行18,069,354股股份、向周欣山发行10,471,604股股份、向唐再南发行829,825股

股份、向周丽发行193,985股股份、向苑红发行43,107股股份、向朱功香发行43,107

股股份、向方惠发行26,942股股份、向陈华卫发行21,553股股份、向辛兴惠发行10,776

股股份、向包娜发行10,776股股份、向段俊松发行5,388股股份购买相关资产。同时，

该批文核准苏州固锝非公开发行股份募集配套资金不超过30,124.94万元。

2020年11月，苏州固锝按照上述批文的内容，发行股份40,893,186股购买控股子

公司苏州晶银新材料股份有限公司45.2%的少数股权，该等股份于2020年12月11日上

市，苏州固锝总股本由727,971,487股增加至768,864,673股，股东持股比例相应被动

稀释：苏州通博持有公司股份227,738,352股，由之前占苏州固锝总股本的31.3919%

被动稀释至29.6201%；吴念博先生直接持有苏州固锝785,450股，由之前占苏州固锝

总股本的0.1079%被动稀释至0.1022%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝

228,523,802股，由之前占苏州固锝总股本的31.3919%被动稀释至29.7223%。

2021年5月，苏州固锝按照上述批文的内容，非公开发行股份39,021,943股，募

集配套资金30,124.94万元，该等股份于2021年6月15日上市，公司股本由768,864,673

股增加至807,886,616股，股东持股比例相应被动稀释：苏州通博持有公司股份

227,738,352股，由之前占苏州固锝总股本的29.6201%被动稀释至28.1894%；吴念博

先生直接持有苏州固锝785,450股，由之前占苏州固锝总股本的0.1022%被动稀释至

0.0972%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝228,523,802股，由之前占苏州固

锝总股本的29.7223%被动稀释至28.2866%。

2021年6月24日至2021年7月23日, 苏州通博通过深圳证券交易所系统减持苏州

固锝股份12,153,800股。减持后，苏州通博持有苏州固锝股份215,584,552股，占苏

州固锝总股本807,886,616股的26.6850%；吴念博先生直接持有苏州固锝785,450股，

占苏州固锝总股本的0.0972%。苏州通博和吴念博先生共同持有苏州固锝216,370,002

股，占苏州固锝总股本的26.7822% 。

具体变动情况如下表所示:

股东名称 交易方式 股份变动期间
均价

（元/股）

股份变动情况

（股）

公司股本总额

（股）

变动比例

（占公司总

股本的比

例）

苏州通博

电子器材

有限公司

集中竞价

(减持)
2020.6.24 13.11 -1,721,700 727,971,487 -0.2365%

大宗交易

(减持)
2020.6.24 11.47 -1,120,000 727,971,487 -0.1539%

被动稀释 2020.12.11 —— 0 768,864,763 -1.6639%

被动稀释 2021.6.15 —— 0 807,886,616 -1.4307%

大宗交易

(减持)
2021.6.24 11.04 -500，000 807,886,616 -0.0619%

大宗交易

(减持)
2021.7.8 10.45 -4,350,000 807,886,616 -0.5384%

大宗交易

(减持)
2021.7.16 10.68 -1,865,000 807,886,616 -0.2308%

集中竞价

(减持)
2021.7.16 12.27 -1,363,000 807,886,616 -0.1687%

集中竞价

(减持)
2021.7.20 12.53 -1,540,000 807,886,616 -0.1906%

大宗交易

(减持)
2021.7.23 11.64 -1,718,200 807,886,616 -0.2127%

集中竞价

(减持)
2021.7.23 12.943 -817,600 807,886,616 -0.1012%

吴念博

（一致行

动人）

被动稀释 2020.12.11 —— 0 768,864,673 -0.0057%

被动稀释 2021.6.15 —— 0 807,886,616 -0.0049%

总计 —— -14,995,500  -5.0000%

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2020年6月24日至2021年7月23日期间，信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易

等方式，持股比例由31.7822%减少至26.7822%，变动比例为5.0000%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股）

占总股本

727,971,487

股比例

股数（股）

占总股本

807,886,616

股比例

苏州通博

合计持有股份数 230,580,052 31.6743% 215,584,552 26.6850%

其中：无限售条件股份 230,580,052 31.6743% 215,584,552 26.6850%

有限售条件股份 -- -- -- --

吴念博

合计持有股份数 785,450 0.1079% 785,450 0.0972%

其中：无限售条件股份 785,450 0.1079% 785,450 0.0972%

有限售条件股份 -- -- -- --

  合计： 231,365,502 31.7822% 216,370,002 26.7822%

注：苏州通博及其一致行动人累计持股比例变动幅度达到5.0000%

三、承诺履行情况

1、苏州通博在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行

股票上市公告书》中承诺“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份”，

本次减持事项未违反上述承诺。

2、苏州通博于2020年2月18日向上市公司送达《减持计划告知函》，就持

有上市公司股份计划通过集中竞价和大宗交易方式（集中竞价自上市公司公告

之日起15个交易日后的6个月内；大宗交易自上市公司公告之日起3个交易日后

的6个月内）减持公司股份合计不超过公司总股本的3%，并承诺：自苏州固锝“发

行股份购买资产并募集配套资金项目”复牌之日起至实施完毕期间内，苏州通

博结合市场情况、上市公司股价和客观需求拟另减持上市公司股份的，将严格

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、

深圳证券交易所相关规定实施股票减持，并及时履行信息披露义务。

3、吴念博先生作为上市公司实际控制人、董事、控股股东的一致行动人

承诺：本人持有的公司股份自上市公司“发行股份购买资产并募集配套资金项

目”复牌之日起至实施完毕期间内，计划按照法律法规允许的方式和范围进行

减持。本承诺人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定实施股票减持，并及时履行信

息披露义务。

（备注：“复牌之日起至实施完毕期间”指“2020年4月24日-2021年6月15日）

截至本公告披露日，苏州通博及其一致行动人吴念博先生切实履行其各项

承诺，不存在违背上述承诺的行为，本次减持计划未违反上述承诺。

四、其他相关说明

1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了披露，本次减持情况与此前披

露的减持计划一致，具体内容详见公司2021年6月19日刊载于指定媒体《证券时

报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持股份

的预披露公告》（公告编号：2021-043）。

3、苏州通博本次减持不存在需遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购

报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。

4、截至本公告披露日苏州通博及其一致行动人吴念博先生合计持有公司股

份216,370,002股，占公司总股本807,886,616股的比例为26.7822%，仍为公司

控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，

不会影响公司的治理结构和持续经营。

5、截至本公告披露日，苏州通博累计减持股份数量未超过计划减持股份数

量，本次减持计划尚未实施完毕，在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵

守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。

6、有关本次权益变动具体情况参见2021年7月24日刊登于《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《苏州固锝电子股份有限公司简式权益变

动报告书》（公告编号：2021-056）。按照相关规定，本公司代为履行公告义

务。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

                                         二〇二一年七月二十四日

http://www.cninfo.com.cn/