证券代码：002360          证券简称：同德化工          公告编号：2021-054

债券代码：128103         债券简称：同德转债

关于公司董事减持股份的进展公告

公司董事张乃蛇先生、郑俊卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日披露了《关

于公司董事拟减持股份的预披露公告》（2021-015）,持本公司股份11,684,166股

（占本公司总股本398,259,815比例为2.93%）的公司董事张乃蛇先生书面告知公

司董事会,计划在本次公告披露日起15个交易日后6个月内(在此期间如遇法律法

规规定的窗口期则不减持),以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过

2,920,000股（占本公司总股本比例0.73%）;持本公司股份7,603,960股（占本公

司总股本比例为1.91%）的公司董事郑俊卿先生书面告知公司董事会,计划在本次

公告披露日起15个交易日后6个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减

持),以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,900,000股（占本公司总

股本比例0.48%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持

时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将

有关情况公告如下：

 一、股份减持计划的实施进展

姓名 减持方式 减持时间
减持均价

(元/股)

减持数量

(股)

占本公司总

股本比例(%)

张乃蛇 集中竞价 2021年5月31日 7.50 500000 0.125

张乃蛇 集中竞价 2021年6月28日 7.76 140400 0.035

张乃蛇 集中竞价 2021年7月2日 7.73 50000 0.012

郑俊卿 集中竞价 2021年6月24日 7.82 666690 0.167

郑俊卿 集中竞价 2021年5月26日 7.86 105000 0.026

二、减持前后的持股变动情况

姓

名

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占公司总股

本比例(%)

股数(股) 占公司总股本

比例(%)

张

乃

蛇

其中:无限售条件

流通股
2921042 0.73 2230642 0.56

有限售条件流通股 8763124 2.19 8763124 2.19

合计持有股份 11684166 2.93 10993766 2.76

郑

俊

卿

其中:无限售条件

流通股
1900990 0.48 1129300 0.28

有限售条件流通股 5702970 1.43 5702970 1.43

合计持有股份 7603960 1.91 6832270 1.71

(注: 按公司总股本398339598计算。)

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规

定；

2、本次减持仍存在不确定性，张乃蛇先生、郑俊卿先生将根据市场情况、公

司股价等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，公司将继续关注其减持计划

后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年7月9日