证券代码：000760         证券简称：斯太退        公告编号：2021-51

斯太尔动力股份有限公司

关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告

特别提示：

          1、斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2021年6月10日进

入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截止2021年7月

1日（含当日）已交易15个交易日，剩余15个交易日。敬请投资者审慎投资，注意风

险。

2、公司股票（股票代码：000760）属于深股通特别证券，深股通投资者不能买

入只能卖出。公司股票终止上市进入全国中小企业股份转让系统后，深股通投资者

可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。

公司于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于斯太尔动力股份有限公司股票

终止上市的决定》（深证上[2021]551号），鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终

止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，

公司股票已于2021年6月10日起进入退市整理期交易。截止2021年7月1日（含当日）

已交易15个交易日，剩余15个交易日。公司股票在退市整理期交易的相关安排公告

如下：

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码：000760

2、证券简称：斯太退

3、涨跌幅限制：10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2

交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续

将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计

入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌

天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司

股票予以摘牌。

退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事

项将遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一

次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将

被终止上市的风险提示公告。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺股

票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2021年7月2日

斯太尔动力股份有限公司