证券代码：300699         证券简称：光威复材         公告编号：2021-043

威海光威复合材料股份有限公司

关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日

收到公司股东闫守凤、戚淑欣、王宗良、苗琳娜、孙翠英、胡秀莲、李光友、张

淑娟、苗志勇、邹言波、戚丽娟、谷静共 12 位股东分别出具的《关于违规减持

光威复材股份的致歉函》，具体情况如下：

一、 减持情况

姓名 持股数量 减持日期 减持方式 减持数量 减持均价

闫守凤 72,602 2021.6.2-2021.6.9 集中竞价 57,602 70.60

戚淑欣 48,305 2021.5.31-2021.6.15 集中竞价 23,300 70.32

王宗良 65,975 2021.6.10 集中竞价 20,000 71.2

苗琳娜 469,784 2021.6.10 集中竞价 20,000 71.04

孙翠英 24,215 2021.6.4-2021.6.16 集中竞价 12,100 68.86

胡秀莲 19,380 2021.6.7 集中竞价 10,000 70.21

李光友 166,890 2021.6.7 集中竞价 10,000 69.5

张淑娟 69,565 2021.6.1-2021.6.10 集中竞价 4,100 71.20

苗志勇 57,995 2021.5.31-2021.6.11 集中竞价 3,000 71.36

邹言波 19,430 2021.6.1 集中竞价 3,000 72.00

戚丽娟 55,245 2021.5.31-2021.6.8 集中竞价 2,100 70.36

谷静 24,153 2021.6.1-2021.6.10 集中竞价 253 71.56

二、 违反承诺情况及原因

股东上述减持行为涉及的股份均为公司首次公开发行前持有的股份，股份原

登记在菏泽秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）、菏泽光威兴威新材料科技合

伙企业（有限合伙）、菏泽兴威新材料科技合伙企业（有限合伙）三个合伙企业

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名下，并通过非交易过户方式过户到股东本人名下。

过入股份的上述股东应继续遵守秉威合伙、光威合伙、兴威合伙在首次公开

发行《招股说明书》中做出的减持承诺，在减持发行人股份前，应提前 3个交易

日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义

务，违反承诺减持股份的主要原因有：

违规减持的股东多数为第一次开户，没有股票交易操作经验，不懂交易规则，

在研究交易方法和操作的过程中操作失误，导致股份卖出；个别股东对作为过入

股份股东承继上市时合伙企业相关减持承诺的认识不到位而违反承诺减持股份；

部分股东年事已高，委托子女管理账户，子女卖出股票之前未和股东本人确认等。

三、 致歉

本次违规减持的 12 位股东分别出具了《关于违规减持光威复材股份的致歉

函》：已对本次违规减持光威复材股份的行为进行了深刻反省，并就本次行为给

公司及广大投资者带来的负面影响表示诚挚的歉意！今后本人将严格履行减持承

诺要求，加强对持有公司股票的证券账户管理，杜绝此类事情的再次发生。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日