证券代码：002646               证券简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公告编号：20

青海互助青稞酒股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技

投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《简式权益变动报告书》。公司控股股东华实投资

自 2020 年 9 月 15 日至本公告披露日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、深圳证券交

易所大宗交易系统累计减持股份 22,500,000 股，占公司总股本的 5%。

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，华实投资持有本公司股份为 272,325,540 股，占公司总股本的 60.52%；

本次权益变动后，华实投资持有本公司股份为股 249,825,540 股，占公司总股本的 55.52%。

具体股份变动情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股）
占总股本

比例

华实投资 集中竞价交易 2020 年 9 月 15 日 10.06  205,000  0.0456%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 9 月 16 日 10.05  120,000  0.0267%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 10 月 16 日 10.01  200,000  0.0444%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 10 月 19 日 10.00  190,000  0.0422%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 2 日 10.44  180,000  0.0400%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 3 日 11.07  100,000  0.0222%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 5 日 11.44  70,000  0.0156%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 10 日 11.36  100,000  0.0222%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 11 日 12.45  300,000  0.0667%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 12 日 13.75  295,000  0.0656%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 13 日 13.95  47,000  0.0104%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 16 日 15.20  89,000  0.0198%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 17 日 16.64  36,000  0.0080%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 18 日 18.39  14,000  0.0031%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 19 日 20.23  6,000  0.0013%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 23 日 20.33  323,000  0.0718%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 25 日 17.20  640,000  0.1422%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 26 日 16.42  331,400  0.0736%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 27 日 15.77  490,000  0.1089%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 11 月 30 日 16.07  759,100  0.1687%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 1 日 16.04  711,100  0.1580%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 2 日 16.23  103,400  0.0230%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 4 日 15.94  393,500  0.0874%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 7 日 16.45  257,100  0.0571%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 8 日 17.11  248,300  0.0552%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 9 日 17.83  79,300  0.0176%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 10 日 20.55  3,400  0.0008%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 14 日 19.37  141,100  0.0314%

华实投资 集中竞价交易 2020 年 12 月 15 日 20.18  211,000  0.0469%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 1 月 14 日 16.30  199,600  0.0444%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 1 月 18 日 15.85  191,300  0.0425%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 2 月 3 日 13.95  342,900  0.0762%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 2 月 10 日 12.76  498,900  0.1109%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 2 月 18 日 12.56  332,300  0.0738%

华实投资 大宗交易 2021 年 2 月 23 日 11.75  1,100,000  0.2444%

华实投资 大宗交易 2021 年 3 月 5 日 11.45  800,000  0.1778%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 15 日 14.19 501,600  0.1115%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 16 日 14.14  441,300  0.0981%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 17 日 13.72  110,000  0.0244%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 18 日 13.75  286,800  0.0637%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 22 日 13.06  384,900  0.0855%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 23 日 13.40  302,500  0.0672%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 24 日 14.09  384,100  0.0854%

华实投资 大宗交易 2021 年 3 月 24 日 12.04  830,600  0.1846%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 3 月 26 日 13.77  202,000  0.0449%

华实投资 大宗交易 2021 年 4 月 28 日 14.01  3,600,000  0.8000%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 5 月 6 日 16.63  211,300  0.0470%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 5 月 10 日 15.79  150,700  0.0335%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 5 月 11 日 17.48  735,800  0.1635%

华实投资 大宗交易 2021 年 5 月 11 日 14.46  1,500,000  0.3333%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 5 月 12 日 18.63  434,700  0.0966%

华实投资 集中竞价交易 2021 年 5 月 19 日 18.09 337,000  0.0749%

华实投资 大宗交易 2021 年 5 月 20 日 16.56  180,000  0.0400%

华实投资 大宗交易 2021 年 5 月 24 日 16.49  1,430,000  0.3178%

华实投资 大宗交易 2021 年 6 月 1 日 19.29  368,000  0.0818%

合计 —— —— —— 22,500,000 5%

二、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、控股股东华实投资作为信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》详见指定信息

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 2 日