证券代码：002413         证券简称：雷科防务       公告编号：2021-019

债券代码：124007         债券简称：雷科定转

债券代码：124012         债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：

124007；债券简称：雷科定转），解除限售的债券数量为910,000张。

2、本次解除限售日期：2021年3月15日（星期一）。

一、公司发行可转换公司债券的基本情况

（一）定向可转换公司债券发行情况

本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核

准公司向伍捍东发行 1,401,450 张可转换公司债券、向魏茂华发行 610,300 张可

转换公司债券、向安增权发行 202,500 张可转换公司债券、向程丽发行 60,750

张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安

辅恒”）发行 210,937 张可转换公司债券、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限

合伙）（以下简称“西安伴恒”）发行 175,781 张可转换公司债券、向西安拥恒管

理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安拥恒”）发行 175,781 张可转换公

司债券。

（二）定向可转换公司债券发行结果

2020 年 3 月 13 日为“雷科定转”（债券代码：124007）的发行日，中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券（以

下简称“本次可转债”）的登记，本次可转债的发行对象已正式列入雷科防务的

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

可转换公司债券持有人名册。公司向上述对象发行的可转换公司债券 2,837,499

张，发行规模 28,374.99 万元。

二、本次解除限售的债券持有人履行承诺情况

（一）定向可转换公司债券持有人对所持定向可转债自愿锁定的承诺

1、交易对方伍捍东、魏茂华、安增权、程丽承诺：

（1）以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券，自可转换债

券发行结束之日起 12 个月内不得转让；

（2）若标的资产 2019 年实际净利润不低于承诺净利润，或者标的资产 2019

年实际净利润低于承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有标的资产股

权认购而取得的雷科防务可转换债券的 40%，在扣除已补偿可转换债券（若有）

的数量后，自可转换债券发行结束之日起十二个月后（与 2019 年审计报告签署

日孰后）可以解锁；

（3）若标的资产 2019 年、2020 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，

或者标的资产 2019 年、2020 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行

完毕业绩补偿义务，以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券的累

计 70%，在扣除已补偿可转换债券（若有）的数量后，自可转换债券发行结束之

日起二十四个月后（与 2020 年审计报告签署日孰后）可以解锁；

（4）以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务全部剩余可转换债券数量，

在扣除已补偿可转换债券（若有）的数量后，自可转换债券发行结束之日起三十

六个月后（与 2021 年审计报告签署日孰后）可以解锁；

（5）在本次交易业绩承诺期间内，针对在本次交易中所获得的雷科防务可

转换债券及其转换的股份，不设定质押或其他任何第三方权利。

2、交易对方西安辅恒、西安伴恒、西安拥恒承诺：

（1）以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券，自可转换债

券发行结束之日起 36 个月内不得转让；

（2）以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券，在扣除已补

偿可转换债券（若有）的数量后，自可转换债券发行结束之日起三十六个月后（与

2021 年审计报告签署日孰后）可以解锁；

（3）在本次交易业绩承诺期间内，针对在本次交易中所获得的雷科防务可

转换债券及其转换的股份，不设定质押或其他任何第三方权利。

3、上述交易对方取得的前述可转换债券实施转股的，其转股取得的普通股

亦遵守前述锁定期约定。上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增

股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。

（二）本次解除限售的债券持有人伍捍东、魏茂华、安增权、程丽履行承诺

情况

根据雷科防务与标的资产原股东签订的《利润补偿协议》，标的资产原股东

承诺，标的资产 2019 年、2020 年、2021 年实现的净利润（剔除因对西安恒达、

江苏恒达高管团队及核心技术团队实施股权激励产生的股份支付费用的影响）分

别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,500 万元。补偿义务人为标的资产原

全体股东。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJGX0498

号”《资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，标的资产 2019 年度实现

的经审计的扣除股份支付费用影响后的净利润为 4,803.20 万元，占利润承诺方承

诺完成净利润的 120.08%，标的资产 2019 年度实现的扣除股份支付费用影响后

的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份、可转换债

券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况

发表了核查意见。

综上，截止本公告日，本次解除限售的债券持有人伍捍东、魏茂华、安增权、

程丽未出现违反相关承诺的情况。标的资产2019年实际净利润不低于承诺净利润，

伍捍东、魏茂华、安增权、程丽持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换

债券的40%，自可转换债券发行结束之日起十二个月后可以解锁。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售的债券持有人未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其

违规担保的情况。

四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况

（一）发行数量：2,837,499 张；

（二）发行规模：28,374.99 万元；

（三）票面金额：100 元/张；

（四） 票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、

第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年，即 2020

年 3 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日。

（六）转股期限：2021 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 12 日（由于 2021 年 3

月 13 日为非交易日，实际转股起始日期顺延至 2021 年 3 月 15 日）

（七）本次解除限售的可转换公司债券情况如下表所示：

序号 债券持有人
转股价格

（元/股）

解除限售

数量（张）

占其所有持

有可转换债

券比例

占本次发行

可转换债券

比例

1 伍捍东 5.53 560,580 40.00% 19.76%

2 魏茂华 5.53 244,120 40.00% 8.60%

3 安增权 5.53 81,000 40.00% 2.85%

4 程丽 5.53 24,300 40.00% 0.86%

合计 - 910,000 40.00% 32.07%

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日