证券代码：000613  200613   证券简称：大东海 A  大东海 B   公告编号：2021-017

海南大东海旅游中心股份有限公司

股票交易被实施退市风险警示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021

年 4月 26 日停牌一天，并于 2021 年 4月 27 日开市起复牌；

2、公司股票自 2021 年 4 月 27 日起被实施“退市风险警示”特别处理，股

票简称由“大东海 A ”、“大东海 B”变更为“*ST 东海 A”、“*ST 东海 B”；

3、实施退市风险警示后，证券代码不变，仍为“000613”、“200613”；

4、实行退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股、境内上市外资股；

2、股票简称：由“大东海 A ”、“大东海 B”变更为“*ST 东海 A”、“*ST

东海 B”；

3、证券代码：不变，仍为“000613”、“200613”；

4、实施退市风险警示起始日：2021 年 4 月 27 日；

5、实施退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为 5％。

二、实施退市风险警示的主要原因

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于公司股

东的净利润为负值且营业收入低于 1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则

（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 14.3.1 条规定的情

形，公司股票交易被实施“退市风险警示”特别处理。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

2020 年度受新冠疫情严重影响，公司主营业经营亏损。2021 年度，为实现

扭亏为盈，撤销退市风险警示，董事会意见及公司主要采取措施如下：

1、调整经营思路，创新经营管理。加强酒店软、硬件以及内、外部经营环

境管理，加强与各大、小知名网络销售平台合作力度，提高国内市场占有份额和

客房入住率，建立境内市场为主、境外市场为辅的经营格局，充分利用 2020 年

度装修改造后新增 46间客房量，扩大销售规模，增加主营业务收入。

2、科学合理降低经营成本，实现资产利益最大化。加强财务预算管理，以

及各大、小采购统一管理，货比三家、质优价廉购买材料，提高资金使用效率。

减少部门、定岗定编，科学合理配置人员，提高执行力和工作效率，降低劳动成

本。以及加强各大、小设备设施检修和节俭教育，厉行节约，杜绝浪费。

3、公司主营业单一，规模小，抗风险能力较弱。公司将继续寻找合适项目

进行资产重组，丰富产业结构，增加主营业收入和利润增长点，增强公司抵御风

险能力和竞争能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

四、股票可能被终止上市的风险提示

如果公司 2021 年度出现《股票上市规则》第 14.3.11 条规定的任一情形，

公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

电话：0898-88219921

电子邮箱： hnddhhn@21cn.com

地址：海南省三亚市大东海榆海路 2号南中国大酒店

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二 0二一年四月二十二日