关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告

证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2021-012

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）持

有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）19,657,969 股无

限售流通股，占思维列控总股本的 7.21%。

为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司将

根据证券市场情况，拟出售不超过 8,175,657 股思维列控股份（若此期间思维列

控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量

进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的 3%。

一、公司持股情况

1、2011 年 8 月，公司以自有资金 11,198.60 万元入股河南思维自动化设备

有限公司（思维列控前身），持有 20%股权。2015 年 12 月思维列控首次公开发

行股票后，公司持有思维列控A股普通股 2,400万股，占思维列控总股本的 15%。

2、2016 年 12 月 26 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了

《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根

据股东大会的决议和授权，公司于 2016 年 12 月 30 日通过大宗交易方式转让所

持有的思维列控股票 105 万股。

3、2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了

《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授

权，公司于 2017 年 12 月 6 日~2017 年 12 月 29 日期间，通过集中竞价交易方式

转让所持有思维列控股票 160 万股。

4、2018 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于拟

减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东

大会的决议和授权，公司于 2018 年 7 月 17 日~2018 年 7 月 26 日期间，通过集

中竞价交易方式转让所持有思维列控股票 114.82 万股。

5、2018 年 11 月 5 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授

权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份 321.57

万股。

6、2019 年 1 月 4 日，思维列控增发股份 30,774,051 股，增发后思维列控总

股本变更为 190,774,051 股。

7、2019 年 3 月 29 日，思维列控增发股份 3,964,700 股，增发后思维列控总

股本变更为 194,738,751 股。

8、2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于

拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公

司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份 68.7822 万

股。

9、2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过

了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和

授权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份

31.03 万股。

10、2020 年 6 月 3 日，思维列控披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，

以利润分配实施的股权登记日（2020 年 6 月 8 日）的公司总股本为基数，每股

派发现金红利 0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。本

次转增后，公司持有思维列控股份数量由 15,987,978 股调整为 22,383,169 股。

11、2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和

授权，公司于减持期间，通过集中竞价方式累计减持思维列控股份 272.52 万股。

截至本次公告披露日，远望谷持有思维列控 19,657,969 股，占思维列控总股

本 272,521,901 股的 7.21%。

                                 关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告

二、拟减持计划

1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。

2、减持数量：预计本次减持数量不超过 8,175,657 股（若此期间思维列控发

生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行

相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方

式减持的股份不超过思维列控总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份不超

过思维列控总股本的 2%。

3、减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后，并经公司股东大会审议通

过后的 6 个月内。

4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期

经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增

股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相

应进行调整）。

三、本次减持对公司的影响

1、公司拟出售持有的思维列控部分股份，出售后能为公司提供经营所需资

金，为公司主营业务的发展提供资金支撑，提升公司综合竞争力，实现股东利益

最大化。

2、本次拟实施的减持计划，将逐步减少公司持有的思维列控股票公允价值

变动对公司业绩的影响，最终影响金额受思维列控股票股价波动及减持数量影响，

目前无法准确预测股价波动对业绩的影响。

3、本次拟减持计划的实施不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日