北京双杰电气股份有限公司关于

大股东股份减持及被动稀释比例达到5%暨权益变动提示性公告

持股 5%以上的股东袁学恩及其一致行动人周宜平保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1、本次权益变动性质系由于公司实施非公开股票发行、股东减持等原因, 致使持股 5%以上的股东袁学恩及其一致行动人周宜平合计持有的公司股份比 例变动达到 5.87%, 合计持股比例变为 10.90%。
 - 2、本次权益变动不触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前,股东袁学恩及及其一致行动人周宜平合计直接持有北京双 杰电气股份有限公司(以下简称"公司")97,177,302股股份,占公司当时总 股本的 16.77%(总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同)。

因公司实施非公开股票发行、股东减持等原因,导致上述股东持股比例变动。 截至 2021 年 2 月 25 日,上述股东合计直接持有公司 78.354,756 股股份,持股 比例变为 10.90%, 股份比例变动达到 5.87%。具体情况如下:

(一)股东袁学恩及周官平减持情况

公司实施非公开发行股票前,截至本公告披露日,股东袁学恩及及其一致行 动人周宜平分批实施股份减持, 其合计持有公司的股份比例累计变动减少 3.25%, 具体如下:

股东 名称 减持方式 减持期间	减持数量 (股)	公司总股本 (股)	变动比例	备注
--------------------	-------------	-----------	------	----	--

袁学恩	集中竞价	2018.12.24-2019.1.18	4,188,100	579,641,808	0.72%	减持
	大宗交易	2019.1.18	780,000	579,641,808	0.13%	减持
	集中竞价	2019.12.25-2019.12.26	4,844,326	579,641,808	0.84%	减持
	集中竞价	2020.10.26	5,857,000	579,641,808	1.01%	减持
周宜平	集中竞价	2018.12.24-2019.1.3	1,670,800	579,641,808	0.29%	减持
	集中竞价	2019.12.5-2019.12.25	1,482,320	579,641,808	0.26%	减持
合计	-	-	18,822,546	-	3.25%

截至本公告日,股东袁学恩的减持计划尚未实施完毕。

(二) 向特定对象发行股票情况

2020 年 10 月 9 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2500号),同意公司向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过 175,716,192 股人民币普通股股票(A 股)。截至 2021 年 2 月 25 日,公司向特定对象共发行股票139,534,883 股,本次非公开发行完成后,公司扣除回购账户股票数量后的总股本由 579,641,808 股增加为 719,176,691 股。因股东袁学恩及其一致行动人周宜平未参加本次非公开发行的认购,导致其在持股数量保持不变的情况下,持股比例累计被动稀释 2.62%。

二、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人		本次权益变动前		本次权益变动后
	股份性质	持股数量 (股)	合计持股比 例(注1)	持股数量 (股)	合计持股 比例(注 2)
袁学恩	合计持有股份	80,468,485	13.88%	64,799,059	9.01%
	其中: 无限售条件股份	20,117,122	3.47%	16,199,765	2.25%
	有限售条件股份	60,351,363	10.41%	48,599,294	6.76%
周宜平	合计持有股份	16,708,817	2.88%	13,555,697	1.88%
	其中: 无限售条件股份	4,177,204	0.72%	3,388,924	0.47%
	有限售条件股份	12,531,613	2.16%	10,166,773	1.41%

注 1: 总股本为未实施非公开发行前的股本总数,且扣除回购账户中股份数量;

注 2: 总股本为实施非公开发行后的股本总数,且扣除回购账户中股份数量;

注 3: 上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人: 袁学恩、周官平

一致行动人: 袁学恩、周宜平

通讯地址:北京市海淀区上地三街嘉华大厦

四、其他相关事项的说明

(一)本次权益变动不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形;

- (二)公司将持续关注袁学恩先生减持计划后续的实施情况,并按照相关规定督促其及时履行信息披露义务。
- (三)关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

《简式权益变动报告书》。

北京双杰电气股份有限公司 董事会 2021年2月25日