证券代码：300109         证券简称：新开源          公告编号：2021-171

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于相关股东、董事、监事及高级管理人员未来六个月减持

计划的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）

于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网发布了《关于对<关于对博爱新开源医疗科技

集团股份有限公司的关注函>的回复公告》（公告编号：2021-154）,公司在回复

关注函第 4 题“请明确说明你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、

董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内是否存在减持计划”，由于当时回复

该问题是持股 5%以上的股东针对未来六个月的减持情况需要履行内部决策程序，

尚未给出明确的回复，现补充如下：

一、持股 5%以上股东计划减持情况

芜湖长谦投资中心（有限合伙）现持有公司 17,864,791 股，未来 6 个月拟以

集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,308,569 股，即合计不超过

公司总股本比例 3.00%。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于减持

计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将

于减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。

华融天泽投资有限公司于 10 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以

上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-119）。拟以集中竞价或

大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过公司总股本比例的 3%，截至本公告

日，减持计划时间过半，华融天泽已通过集中竞价减持 3,436,100，占公司股权

比 1%。未来六个月暂无明确的减持计划。

二、公司董事、监事及高级管理人员未来 6 个月内无减持股票计划。
特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                         2021 年 12 月 31 日